
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 126 1469 2875 207172

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 10,9 19,09 10,4 5,0 9,15 9,1 3,6 8,23 5,0 3,7 4,10 46,4 23,1 40,57 256,710

Okul Ortalaması 23,2 8,8 21,02 11,5 4,3 10,42 8,7 3,1 7,88 5,2 3,6 4,25 48,5 19,8 43,57 266,490

KATILIMLAR

1 0 ALİ KILIÇ 12B 30 6 28,50 16 3 15,25 32 5 30,75 17 2 16,50 95 16 91,00 413,775 1 1 153 212 7084

2 267 VESİLE KARABULUT 12 33 7 31,25 16 4 15,00 22 7 20,25 15 5 13,75 86 23 80,25 380,843 1 2 282 418 16415

3 3961 ARAK İMAM   28 9 25,75 14 5 12,75 26 6 24,50 16 3 15,25 84 23 78,25 375,578 1 3 319 470 18359

4 150 AYGÜL CANDAN 12A 31 6 29,50 15 2 14,50 20 1 19,75 14 5 12,75 80 14 76,50 369,705 1 4 341 505 20519

5 253 BUSENUR   35 5 33,75 17 3 16,25 21 5 19,75 9 11 6,25 82 24 76,00 367,383 2 5 352 520 21450

6 460 TUĞÇE GÖKMEN 12A 35 4 34,00 13 6 11,50 16 4 15,00 13 5 11,75 77 19 72,25 356,245 2 6 403 603 26170

7 868 SÜEDA ACIL 12A 27 6 25,50 11 1 10,75 19 1 18,75 16 3 15,25 73 11 70,25 351,450 3 7 420 631 28341

8 717 SARE ORUÇ 12E 34 6 32,50 18 2 17,50 16 8 14,00 6 5 4,75 74 21 68,75 345,590 1 8 443 666 31148

9 0 ŞURA 12E 35 4 34,00 18 1 17,75 15 3 14,25 3 1 2,75 71 9 68,75 345,315 2 9 444 668 31287

10 278 VELİ GÜNSEVEN 12E 34 4 33,00 16 3 15,25 13 0 13,00 8 3 7,25 71 10 68,50 344,870 3 10 445 671 31524

11 188 YAĞMUR AZRA ERBEYİN12A 29 9 26,75 17 2 16,50 15 2 14,50 11 4 10,00 72 17 67,75 343,528 4 11 452 684 32204

12 415 EFE ÖZTÜRK 12B 34 6 32,50 13 3 12,25 13 5 11,75 13 7 11,25 73 21 67,75 342,830 2 12 459 694 32562

13 304 BERKİN ÇELİK 12A 26 12 23,00 15 3 14,25 20 6 18,50 13 6 11,50 74 27 67,25 342,565 5 13 462 697 32679

14 315 SENA FATMA YILDIRIM 12A 31 6 29,50 13 5 11,75 15 4 14,00 13 4 12,00 72 19 67,25 341,740 6 14 468 705 33119

15 0 KAĞAN ERKAN 12A 27 10 24,50 16 4 15,00 19 8 17,00 12 8 10,00 74 30 66,50 340,045 7 15 478 719 33977

16 256 BEYZA DİCAN 12A 29 11 26,25 15 5 13,75 14 4 13,00 14 4 13,00 72 24 66,00 338,428 8 16 488 735 34862

17 0 SARE AYDEMİR 12A 25 8 23,00 12 4 11,00 21 4 20,00 12 4 11,00 70 20 65,00 335,750 9 17 505 754 36384

18 464 ASYA 12A 34 5 32,75 11 8 9,00 18 5 16,75 8 11 5,25 71 29 63,75 330,478 10 18 530 802 39437

19 172 MESUDE ESKİ 12A 21 3 20,25 15 1 14,75 19 4 18,00 12 8 10,00 67 16 63,00 330,028 11 19 534 807 39702

20 285 SEMİH SAKAR 12A 30 9 27,75 14 4 13,00 11 1 10,75 13 5 11,75 68 19 63,25 329,878 12 20 535 808 39793

21 207 NERMİN ŞEKER 12E 33 6 31,50 18 0 18,00 10 2 9,50 2 0 2,00 63 8 61,00 322,205 4 21 588 891 44387

22 345 MEHMET YILDIZ 12B 31 4 30,00 9 10 6,50 16 2 15,50 10 5 8,75 66 21 60,75 321,915 3 22 589 892 44563

23 350 RÜVEYDA KARAASLAN 12B 26 5 24,75 12 1 11,75 14 1 13,75 11 4 10,00 63 11 60,25 321,138 4 23 592 898 45040

24 387 ŞERİFENAZ BAŞ 12K 33 6 31,50 16 3 15,25 10 1 9,75 4 1 3,75 63 11 60,25 320,010 1 24 598 908 45789

25 374 ESRANUR ÖĞMEN 12A 27 11 24,25 16 2 15,50 13 4 12,00 10 10 7,50 66 27 59,25 318,083 13 25 611 924 47106

26 246 MAHMURE SERT 12K 37 3 36,25 14 4 13,00 8 5 6,75 4 4 3,00 63 16 59,00 315,588 2 26 627 944 48794

27 869 BETÜL GENCEBAY 12A 28 5 26,75 13 0 13,00 14 2 13,50 7 8 5,00 62 15 58,25 314,638 14 27 632 950 49415

28 203 SİNEM POLAT 12A 28 11 25,25 12 7 10,25 13 8 11,00 13 6 11,50 66 32 58,00 314,338 15 28 637 956 49613

29 321 CEYLİN DENİZ 12C 31 4 30,00 11 5 9,75 14 1 13,75 6 5 4,75 62 15 58,25 314,205 1 29 640 961 49723

30 284 ATAKAN S 12B 30 9 27,75 13 5 11,75 13 6 11,50 9 8 7,00 65 28 58,00 313,833 5 30 644 966 49993

31 585 HALİME NUR YETİM 12E 36 3 35,25 13 7 11,25 10 8 8,00 4 4 3,00 63 22 57,50 311,188 5 31 661 991 51900

32 134 SUDENAZ YELLOVROCK12B 27 7 25,25 10 5 8,75 17 6 15,50 8 2 7,50 62 20 57,00 311,158 6 32 662 992 51925

33 129 M KAAN EVREN 12A 26 10 23,50 13 5 11,75 11 3 10,25 12 6 10,50 62 24 56,00 308,485 16 33 677 1018 53921

34 0 ŞEYMA KOCAGÖZ 12A 27 10 24,50 11 6 9,50 14 8 12,00 11 7 9,25 63 31 55,25 306,040 17 34 692 1041 55746

35 324 ZEHRA 12E 30 9 27,75 15 4 14,00 11 6 9,50 4 2 3,50 60 21 54,75 303,878 6 35 702 1055 57446

36 408 SERMİN NUR ALAN 12K 32 8 30,00 16 4 15,00 10 1 9,75 58 13 54,75 303,445 3 36 708 1064 57815

37 251 AHMET ERDOĞAN 12A 23 10 20,50 15 3 14,25 11 6 9,50 11 5 9,75 60 24 54,00 302,805 18 37 712 1073 58322

38 368 AYŞENAZ TUNÇ 12S 27 9 24,75 12 7 10,25 17 4 16,00 3 2 2,50 59 22 53,50 300,453 1 38 724 1095 60162

39 332 ENES SARIÇOBAN 12E 32 8 30,00 14 6 12,50 11 3 10,25 1 3 0,25 58 20 53,00 298,170 7 39 739 1121 62024

40 569 CEYLİN ELÇİ 12E 35 5 33,75 15 5 13,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 57 16 53,00 297,663 8 40 741 1127 62466

41 349 AYSİMA 12A 26 10 23,50 9 3 8,25 11 3 10,25 11 4 10,00 57 20 52,00 296,385 19 41 747 1136 63516

42 245 ARDA KARASU 12G 25 14 21,50 16 4 15,00 14 3 13,25 2 0 2,00 57 21 51,75 295,570 1 42 753 1145 64248

43 0 RUMEYSA YILMAZ 12H 30 4 29,00 13 3 12,25 11 2 10,50 54 9 51,75 294,515 1 43 760 1156 65158

44 306 FADİME CEREN ALSAN 12C 30 7 28,25 11 7 9,25 9 6 7,50 8 9 5,75 58 29 50,75 291,823 2 44 778 1183 67402

45 417 ARDA BAYTAROĞLU 12C 20 12 17,00 16 4 15,00 15 4 14,00 5 6 3,50 56 26 49,50 289,420 3 45 796 1213 69418

46 384 NAZLI SALDIR 12B 25 10 22,50 14 5 12,75 7 6 5,50 10 5 8,75 56 26 49,50 288,915 7 46 800 1217 69855

47 335 DİLARA SELİN GEDİK 12A 25 14 21,50 4 5 2,75 17 5 15,75 11 7 9,25 57 31 49,25 288,310 20 47 804 1223 70341

48 189 EYLÜL ÇELİK 12B 19 9 16,75 8 0 8,00 19 2 18,50 6 1 5,75 52 12 49,00 288,033 8 48 811 1232 70610
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49 127 MEDİNE KAYA 12A 25 11 22,25 13 4 12,00 7 4 6,00 10 5 8,75 55 24 49,00 287,438 21 49 818 1244 71126

50 0 SUDE NUR KUZU 12B 27 8 25,00 12 5 10,75 10 7 8,25 6 5 4,75 55 25 48,75 286,165 9 50 828 1262 72305

51 340 RÜMEYSA DEMİR 12K 28 1 27,75 14 2 13,50 8 3 7,25 1 3 0,25 51 9 48,75 285,628 4 51 831 1267 72786

52 191 ARDA BİRGÜL 12C 21 4 20,00 13 2 12,50 9 3 8,25 9 6 7,50 52 15 48,25 285,415 4 52 837 1274 72952

53 461 YUSUF BALIKÇİ 12B 26 8 24,00 10 10 7,50 10 1 9,75 8 7 6,25 54 26 47,50 282,580 10 53 857 1309 75627

54 215 CEYLİN KAZAN 12G 25 11 22,25 15 3 14,25 7 5 5,75 6 4 5,00 53 23 47,25 282,003 2 54 862 1320 76160

55 0 RANA ÇOMAK 12K 33 6 31,50 13 7 11,25 3 1 2,75 3 4 2,00 52 18 47,50 281,435 5 55 863 1326 76657

56 291 ŞÜHEDA YAŞAR 12E 29 4 28,00 12 6 10,50 7 1 6,75 3 4 2,00 51 15 47,25 281,135 9 56 868 1332 76944

57 364 BEYZA 12E 24 12 21,00 14 3 13,25 11 4 10,00 3 2 2,50 52 21 46,75 280,555 10 57 875 1343 77498

58 333 DERİN NAZ BERBER 12G 24 14 20,50 15 5 13,75 12 4 11,00 1 0 1,00 52 23 46,25 279,050 3 58 885 1363 78869

59 195 TÜRKER LOKMACI 12E 28 9 25,75 17 3 16,25 4 4 3,00 2 4 1,00 51 20 46,00 277,613 11 59 892 1379 80228

60 217 ELFİN YORULMAZ 12E 27 12 24,00 17 1 16,75 6 8 4,00 1 0 1,00 51 21 45,75 277,085 12 60 895 1387 80757

61 0 OĞUZ KAĞAN ARTIK 12S 26 10 23,50 14 3 13,25 9 1 8,75 49 14 45,50 276,355 2 61 900 1394 81500

62 362 AHMET ÇETİNKAYA   23 10 20,50 14 5 12,75 7 6 5,50 7 4 6,00 51 25 44,75 274,720 3 62 916 1416 83084

63 341 TUSEM ÖZGÜN 12H 29 7 27,25 11 5 9,75 7 1 6,75 1 0 1,00 48 13 44,75 273,643 2 63 920 1425 84119

64 0 BETÜL RANA ÇETİN 12C 19 10 16,50 13 5 11,75 11 1 10,75 5 2 4,50 48 18 43,50 271,405 5 64 941 1456 86334

65 401 SÜMEYYE KAYA 12A 27 13 23,75 14 3 13,25 5 0 5,00 5 13 1,75 51 29 43,75 271,108 22 65 945 1462 86669

66 0 EKREM GENÇ 12S 27 12 24,00 16 3 15,25 5 3 4,25 1 3 0,25 49 21 43,75 271,015 3 66 946 1463 86755

67 498 CEMİL SERT 12S 27 9 24,75 15 3 14,25 5 5 3,75 1 2 0,50 48 19 43,25 269,418 4 67 957 1483 88341

68 144 ALPEREN ÖNCÜ 12E 22 11 19,25 15 5 13,75 12 9 9,75 49 25 42,75 268,603 13 68 964 1496 89123

69 140 YAMUR 12K 25 7 23,25 13 3 12,25 8 3 7,25 1 4 0,00 47 17 42,75 268,083 6 69 967 1501 89649

70 87 EREN SELÇ * 12E 22 16 18,00 13 7 11,25 11 2 10,50 2 0 2,00 48 25 41,75 265,825 14 70 981 1528 91974

71 161 KAAN ÖZEN 12A 22 6 20,50 13 1 12,75 3 1 2,75 7 6 5,50 45 14 41,50 264,885 23 71 989 1540 92881

72 300 ALİ GÖKTAŞ 12C 15 4 14,00 6 0 6,00 11 0 11,00 12 8 10,00 44 12 41,00 264,400 6 72 992 1548 93396

73 244 MERT TOSUN 12K 28 10 25,50 11 5 9,75 6 1 5,75 45 16 41,00 262,505 7 73 1003 1570 95294

74 225 SELİN ERKAN 12S 28 8 26,00 13 7 11,25 3 0 3,00 1 2 0,50 45 17 40,75 261,705 5 74 1009 1582 96107

75 313 GÜLSÜM ÇAPAR 12B 22 16 18,00 8 8 6,00 11 8 9,00 9 7 7,25 50 39 40,25 261,505 11 75 1013 1587 96320

76 381 ŞEVVAL 12G 23 13 19,75 13 5 11,75 7 7 5,25 4 2 3,50 47 27 40,25 261,128 4 76 1016 1593 96681

77 0 AHMET YİĞİT  KADIOĞL 12B 22 14 18,50 13 2 12,50 4 2 3,50 8 11 5,25 47 29 39,75 259,850 12 77 1022 1612 97955

78 266 FATMANUR SERTTAŞ 12S 23 12 20,00 15 5 13,75 2 2 1,50 4 0 4,00 44 19 39,25 258,095 6 78 1035 1641 99841

79 358 İBRAHİM GÜVEN 12B 16 13 12,75 10 4 9,00 10 3 9,25 9 5 7,75 45 25 38,75 257,678 13 79 1038 1647 100273

80 231 NESLİHAN ŞEYMA 12B 21 11 18,25 9 4 8,00 11 3 10,25 4 6 2,50 45 24 39,00 257,508 14 80 1039 1648 100439

81 0 GÜLAY SALAN 12C 27 7 25,25 8 6 6,50 1 2 0,50 8 5 6,75 44 20 39,00 256,768 7 81 1043 1660 101256

82 412 CEYLİN Ç 12E 28 6 26,50 12 6 10,50 2 2 1,50 42 14 38,50 254,825 15 82 1057 1687 103261

83 239 GÜLNAZ 12G 28 10 25,50 11 5 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 42 15 38,25 254,280 5 83 1060 1692 103805

84 372 ULVİYE SERTKAYA 12H 25 11 22,25 8 4 7,00 9 1 8,75 42 16 38,00 253,868 3 84 1065 1697 104232

85 0 LEVENT KARAYAŞİ 12L 18 9 15,75 12 5 10,75 3 3 2,25 9 4 8,00 42 21 36,75 251,258 1 85 1084 1739 106999

86 396 ZEYNEP ÇET İN 12F 24 12 21,00 12 6 10,50 3 1 2,75 3 2 2,50 42 21 36,75 250,355 1 86 1091 1754 107961

87 890 ATA Y 12S 24 14 20,50 11 9 8,75 8 3 7,25 43 26 36,50 249,565 7 87 1097 1761 108763

88 135 EGE MERT KAYATEPE 12G 18 18 13,50 11 7 9,25 15 8 13,00 44 33 35,75 248,210 6 88 1105 1777 110294

89 309 SEMA C 12E 26 7 24,25 12 5 10,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 243,793 16 89 1124 1834 115154

90 399 ALAADDİN CAMGÖZ 12G 20 16 16,00 11 7 9,25 9 6 7,50 1 0 1,00 41 29 33,75 241,885 7 90 1135 1859 117251

91 0 M NUMAN PERÇİN 12B 17 17 12,75 9 5 7,75 7 5 5,75 9 9 6,75 42 36 33,00 240,273 15 91 1143 1880 118972

92 174 HALE TOSUN 12S 21 17 16,75 14 6 12,50 2 2 1,50 3 3 2,25 40 28 33,00 239,573 8 92 1146 1891 119732

93 286 NİSA 12C 18 8 16,00 7 2 6,50 8 1 7,75 2 2 1,50 35 13 31,75 235,865 8 93 1171 1946 123764

94 425 GÜLCE 12G 23 8 21,00 10 4 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 35 13 31,75 235,195 8 94 1174 1956 124480

95 212 GÜLSÜM ERDUYAN 12E 23 8 21,00 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 36 18 31,50 234,400 17 95 1176 1968 125342

96 502 HASRET KAYA 12H 22 14 18,50 10 6 8,50 3 2 2,50 1 0 1,00 36 22 30,50 231,745 4 96 1189 2002 128248
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KATILIMLAR

97 0 AHMET GÖKER 12B 18 14 14,50 10 5 8,75 5 2 4,50 3 7 1,25 36 28 29,00 227,745 16 97 1207 2057 132643

98 154 SERMİN DALGAN 12S 22 3 21,25 9 3 8,25 0 1 -0,25 31 7 29,25 227,573 9 98 1208 2058 132802

99 305 MESUDE 12S 23 10 20,50 9 6 7,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 33 19 28,25 224,690 10 99 1228 2097 135939

100 317 ARDA KORKMAZ 12D 14 14 10,50 13 6 11,50 7 6 5,50 34 26 27,50 223,905 1 100 1230 2104 136765

101 407 GÜLSENA İNCEKARA 12B 17 18 12,50 9 7 7,25 8 6 6,50 4 11 1,25 38 42 27,50 223,475 17 101 1233 2110 137247

102 56 AYNUR KÜNAR 12K 21 19 16,25 11 8 9,00 2 1 1,75 1 2 0,50 35 30 27,50 222,958 8 102 1237 2126 137827

103 872 SUEDA DOĞAN 12K 18 3 17,25 8 4 7,00 3 3 2,25 1 0 1,00 30 10 27,50 222,848 9 103 1239 2129 137935

104 247 ARDA AKYÜREK 12L 21 12 18,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 32 19 27,25 222,045 2 104 1244 2139 138801

105 213 BUSE HAYTA 12C 9 5 7,75 9 10 6,50 6 7 4,25 10 8 8,00 34 30 26,50 221,343 9 105 1251 2153 139526

106 157 EBRU ÇETİN 12B 19 7 17,25 3 2 2,50 6 5 4,75 3 6 1,50 31 20 26,00 218,338 18 106 1265 2186 142767

107 209 ENGİN ESER 12G 17 10 14,50 7 1 6,75 4 1 3,75 1 3 0,25 29 15 25,25 216,380 9 107 1277 2210 144732

108 424 MELİH EMRE EROL 12K 21 7 19,25 6 4 5,00 1 0 1,00 28 11 25,25 215,753 10 108 1280 2215 145364

109 143 HATİCENUR ERÇOBAN 12L 23 7 21,25 4 2 3,50 27 9 24,75 213,983 3 109 1288 2235 147174

110 0 EKİN KARACA 12K 15 10 12,50 12 8 10,00 4 9 1,75 31 27 24,25 213,610 11 110 1289 2240 147535

111 199 BEYZA ERTOP 12C 16 8 14,00 5 2 4,50 7 5 5,75 1 4 0,00 29 19 24,25 213,415 10 111 1290 2241 147717

112 443 ALPEREN KOÇASLAN 12A 12 3 11,25 5 1 4,75 8 6 6,50 25 10 22,50 210,210 24 112 1304 2281 151022

113 205 FURKAN 12C 12 17 7,75 7 5 5,75 9 5 7,75 4 11 1,25 32 38 22,50 208,993 11 113 1309 2298 152231

114 259 MELEK ÇİMENKAYA 12E 13 27 6,25 14 6 12,50 6 14 2,50 33 47 21,25 205,463 18 114 1317 2333 155818

115 0 SENA BATULU 12K 12 2 11,50 9 9 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 23 13 19,75 200,180 12 115 1331 2390 160793

116 413 ŞEVVAL SEZGİN 12F 13 16 9,00 11 5 9,75 2 2 1,50 0 6 -1,50 26 29 18,75 197,395 2 116 1338 2428 163320

117 226 SILA 12F 14 2 13,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 21 10 18,50 196,115 3 117 1345 2449 164488

118 200 MEHMET AYTAÇ 12G 13 12 10,00 8 8 6,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 23 23 17,25 192,775 10 118 1354 2482 167363

119 361 AHMET GİRAY 12G 9 10 6,50 8 4 7,00 17 14 13,50 181,925 11 119 1378 2582 176284

120 287 ILGAZ ATİLLA 12G 2 3 1,25 9 2 8,50 1 0 1,00 12 5 10,75 174,343 12 120 1385 2631 181717

121 125 SENA TÜRKARSLAN 12G 9 17 4,75 1 8 -1,00 10 25 3,75 152,708 13 121 1419 2750 194006

122 158 ARDA SOYTEKİN 12L 1 2 0,50 1 2 0,50 143,445 4 122 1438 2795 197575

123 0   0 0 0,00

124 0   0 0 0,00

125 0   0 0 0,00

126 0   0 0 0,00
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 28,43 43,56 40,56

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
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Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 28,43 43,56 40,56

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇETİNKAYA 362   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,720 256,710 3 62 916 1416 83084

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 7 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 11,43 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,14 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,43 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,96 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,36 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,11 7,88 8,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,43 1,72 1,44

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,93 4,25 4,10

Toplam: 120 51 25 44,75 37 28,43 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCabeC  C   aDCCEDCaDCe bdDEDBAbCABe E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEaeADCd CeAEDDECdA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   bCDDD   d   BCeE   aa          e      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen ed  eB cE B C C  AD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAK İMAM 3961   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,578 256,710 1 3 319 470 18359

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 7 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 11,43 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,43 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,14 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,43 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,96 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,96 10,42 9,15

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 5,75 6,95 6,88

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,36 0,93 1,35

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 7,11 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,04 1,59 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,43 1,72 1,44

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 3,93 4,25 4,10

Toplam: 120 84 23 78,25 65 28,43 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBAcE EbBc  DbCEDCaDCDCaADbeBeDCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAaEd eDCDaCeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBaAbEEB cC EE CBEbeCdCACBEB  E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cB dDeDCDBEABECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR 253   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,383 256,710 2 5 352 520 21450

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 7 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 11,43 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,43 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,14 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,43 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,96 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 5,96 10,42 9,15

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 5,75 6,95 6,88

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,36 0,93 1,35

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 7,11 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,43 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 3,93 4,25 4,10

Toplam: 120 82 24 76,00 63 28,43 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDdCBADEDECdEAaDCCdDCCDCbCDADEDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAdEeEADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD ecbDDBEA EE  BCB  CC ECeC   CcE D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBAcbaeCDcEAaEaDebBc

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VESİLE KARABULUT 267 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,843 256,710 1 2 282 418 16415

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 1 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,25 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 10,42 9,15

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,75 6,95 6,88

Geometri 10 7 2 6,50 65 6,50 0,93 1,35

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,25 7,88 8,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 0,94 1,06

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,72 1,44

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 13,75 4,25 4,10

Toplam: 120 86 23 80,25 67 80,25 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCBABdDECBEADDCCEDeCDCDCbADEbebDCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEaCADCCcCcAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDCA EE  cCc    a  eCcCBEBE DcEBaCA

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen AeDDeBEcEABECDCEeADd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDOĞAN 251 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,805 256,710 18 37 712 1073 58322

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 60 24 54,00 45 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBaBbD   aBE ecbCEaCCDCD D Dd BAbCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DeABb  ADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik ec DACDDB   cc  aC  E  B  eC C          

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cB  D aCDaEA aCDCEaA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KOÇASLAN 443 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,210 256,710 24 112 1304 2281 151022

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 25 10 22,50 19 58,65 43,56 40,56

TYT Sosyal DCd E   DCDECeAAA aC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  Ad D         C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB dDeeCe   a bDC BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA 464 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,478 256,710 10 18 530 802 39437

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 71 29 63,75 53 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCcADEDECBEcaDCCEDCCDCDCa DbDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DbeaEac DCaECeAAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CbAD CDDB A Ea  BC        CCaC C E Dcb C

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBcAbceCccdABEbDe eA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYGÜL CANDAN 150 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,705 256,710 1 4 341 505 20519

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 80 14 76,50 64 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDBC ADEDECBEADDCCEDCdDCb DbDE BbDCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBEC AD D CcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD   CDDBEA  E  BC   CC E C  d    BD EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBAAbeaCD EABECDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA 349 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,385 256,710 19 41 747 1136 63516

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 57 20 52,00 43 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCcAeCDECBEbDDCCEaCaDCe b DEaBb Cb DDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal       DC  CAAEbDEdAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDaC  c B BC            Bd   D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   b eBEaE BECDCcBAD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKİN ÇELİK 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,565 256,710 5 13 462 697 32679

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 74 27 67,25 56 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaBbeC ECBEAaDCCEDCdDbD bdebcBADCAaDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A EDCADCaECdAE DECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik ADA DDDCA d B BC  ECeac   aCBE b D E CC 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen eADeDBccEABECDe BADa

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL GENCEBAY 869 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,638 256,710 14 27 632 950 49415

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 62 15 58,25 49 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCade  E BEA DdCEDCCDCDCD DEbBADCABD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCADC       DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik ADACDDcCA    eBC           CB  E      C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   aeeBcaE aECD  aADa

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DİCAN 256 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,428 256,710 8 16 488 735 34862

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 72 24 66,00 55 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBCBAeaaECdEeeDCdEaCCDCeCDeDEDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCbBEdEbDCDECdAbADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD D CDDBEc E BCcCd E      C   d        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBAADeDCDca BECDCE A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SELİN GEDİK 335 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,310 256,710 20 47 804 1223 70341

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 57 31 49,25 41 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe deCD CacDEaECBEeDDCCEDCCDdbecdDbDBADbABc

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal Dbd           AdeDdC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDD aA d   aCe         BCACaEBD   C

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ee eaDDdDcEABEdbC BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR ÖĞMEN 374 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,083 256,710 13 25 611 924 47106

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 66 27 59,25 49 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBCBdeEeECBc cDCCEDCCabe DbDEDBADCAeD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAaEb ADCDEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DcCcDBaA   B eC           C C   D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBcADeeCDcEeBEdbecBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZEN 161 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,885 256,710 23 71 989 1540 92881

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 45 14 41,50 35 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaBbBC ECB e cCCEDCdDCD b DE BAD      

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A Ea  DC  CAAEDDECA      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   Ad  DC                                

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  dDeeBE   a Ce  BADb

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ERKAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,045 256,710 7 15 478 719 33977

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 74 30 66,50 55 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBaeAcEeECB ADcCCEDCCDCD D DbcBADbAeD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABEaEADCbECcAAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBa edEBCBCdEECCB aa  C   b    c 

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBdAbeeCccEABECDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KAAN EVREN 129 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,485 256,710 16 33 677 1018 53921

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 62 24 56,00 47 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CcDCabBC ECBE aDCCEDCdDaD eADdDeADCAdDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A E beDCdECeAbDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DAC DDC  cc  BC           C   b D E    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cdDDeBEcE BaCeC BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KAYA 127 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,438 256,710 21 49 818 1244 71126

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 55 24 49,00 41 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCcABdDEbB AaDCCE CeDdedbADEDBADCb  Db

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A Eb ADCa CeAEbDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D     a     C C        d dCB    b E  C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  AD eBE a a CDbEaADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUDE ESKİ 172 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,028 256,710 11 19 534 807 39702

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 3 20,25 51 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 67 16 63,00 53 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABC EdBEADcCCEa           B    BDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABE CbDCCEC A  DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik ADACDDDCc   BCBC E     aeCaCBE EB       

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen AbDceBEaEAaaCaCEBADd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE AYDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,750 256,710 9 17 505 754 36384

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 70 20 65,00 54 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDdCBAcE E B    bCEDCdDCbCbADb BADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal Db  Ed ADC aCeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBE  EE CcCeEE CBE eCdC C        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBcdDeDCD E B CD EBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SAKAR 285 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,878 256,710 12 20 535 808 39793

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 68 19 63,25 53 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBeBC ECBEAbDCaEDCdDCDbbADEcBeDCcBDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal eBdD ADeC CcAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACcDDCA E   BC                 D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cAbDaBEaEABECD EBeD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA FATMA YILDIRIM 315 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,740 256,710 6 14 468 705 33119

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 72 19 67,25 56 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCBAeCD CBEADDCCEDCdDbbbD DEDBADCA DDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AaEabADC  CdAaDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    aDDDC   bB BC EEa    aC  BE E   E  C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen AcbD Bc aABECDC BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KOCAGÖZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,040 256,710 17 34 692 1041 55746

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 63 31 55,25 46 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBeBbDEDECBEAaDbCEDCdD DCbd  bBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal a AeEd  DCDaCcAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  AbDDB ADEa bBC E     abC b C      ce

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB AbeeCD EABEdbCbBc

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM POLAT 203 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,338 256,710 15 28 637 956 49613

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 66 32 58,00 48 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCaeBdDECBEdaDCCEaCdDCDaeeDEbBADCABDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal daEebADC cCAAaaDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDe e d CcCe  C   b  eCBa   D   C  

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  dDDaBEcbbBECcCEBADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA ACIL 868 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,450 256,710 3 7 420 631 28341

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 73 11 70,25 59 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBAedDECBEeDDCCEDC DCD D DE  ADec  Da

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bB    DC    AEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDCADc BCBC EE          E EBD      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  AbeeBEBEABECDCEBADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAYA 401 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,108 256,710 22 65 945 1462 86669

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 51 29 43,75 36 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCaABCDEaBEeDDCCEDeCDdbCaADdccADCcBDbd

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A EDCADCe CcAE DEaAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D  D   A                        D    C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen AebebeEaa a CaCbBebd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE GÖKMEN 460 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,245 256,710 2 6 403 603 26170

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 77 19 72,25 60 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBADE ECBEADDCdEDCCDCbCDdDEDBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal adb EddADCDECdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD D CDDB   aE  BC Eb CdEb CBC          

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  DeeCDaEABEaDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AZRA ERBEYİN 188 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,528 256,710 4 11 452 684 32204

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 24 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,12 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,09 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,99 6,95 6,88

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,88 0,93 1,35

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 12,86 7,88 8,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,28 0,94 1,06

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,73 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,55 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,56 4,25 4,10

Toplam: 120 72 17 67,75 56 58,65 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBaBbDa ECBEeaDCCEDCaDCD DADEbBADdAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABEd ADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACe B A    CBC E          ACa  D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  bD Ce EAB dDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÖKER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,745 256,710 16 97 1207 2057 132643

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 36 28 29,00 24 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe C DCebBa  Cc  aceCEDCeDCb eADbbBADaAeD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal Aebeb     CdAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   ACeD C  a    C                        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen ebDeedE     b    Ac 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YİĞİT  KADIOĞL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,850 256,710 12 77 1022 1612 97955

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 47 29 39,75 33 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCBAeb bdB dcDdC aCdDCbaDeDEDBbDCABDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCADe  C Aa DECA      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  Db DDD    a                            

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen ccceeBccEeB CcCceADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KILIÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,775 256,710 1 1 153 212 7084

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 95 16 91,00 76 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBaBAD   CBE aDCCEaCCDCDCeADEbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABEd eDCDECdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDBEA c BCBCdEECCaECCCeCACcEBD EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB ADDeCDcEABECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN S 284 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,833 256,710 5 30 644 966 49993

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 65 28 58,00 48 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CeDCBAeC ECBEdDDCCEaCaDCbCeeDEDBADbABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDacDCa CAAE DaCbA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik AD CDDDC  ca eBCd E    abC  B   B       

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen e beeBEcEAB CD cBAed

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÇETİN 157 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,338 256,710 18 106 1265 2186 142767

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 31 20 26,00 22 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe C DdBbBd ECB ADD CEDCdDCc      B  bA  eE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal b ED   C       b         

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  aACDba   E B  e        a   B           

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen e e eBEc    C e    d

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZTÜRK 415 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,830 256,710 2 12 459 694 32562

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 73 21 67,75 56 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBCBADEDECBEADDCCEaCCDCbCeeDEDBADbABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAB a ADC ECdAAAD*      

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDB   c  eBCeE      b a  C        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBeAbeDCDcEABbCDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÇELİK 189 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,033 256,710 8 48 811 1232 70610

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 52 12 49,00 41 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDdC cDE ECBEeaD aEDC D   b DE BA  Ae 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal     E    C EC A A EC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADcCDDBEA cEB BC     B C CB      D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        CD  ABE    Bb

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSENA İNCEKARA 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,475 256,710 17 101 1233 2110 137247

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 38 42 27,50 23 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCBAed ECBEAccbCEDCbaab b DdDc bCeaae 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal  dEa  DCb ddAEbeECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AecDDC   E a Cd   C  b e   E          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen eeD beb c a CcCaeA d

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 6 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ÇAPAR 313 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,505 256,710 11 75 1013 1587 96320

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 50 39 40,25 34 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCecDEaEaeEdDbCCED dDae adDEcBADCAdc

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal D e bdb  CDbbcAAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik Ca DACbD    cE e CdE CC c e   eC        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  beDCe E aECbCbeA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜVEN 358 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,678 256,710 13 79 1038 1647 100273

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 45 25 38,75 32 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe C D acBC EaB  aDCCaaCaDCb b Db e b  aDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d      CdECdAaDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    beDDC  E  CBC E      C dC            

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   D eBcca aECD  BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M NUMAN PERÇİN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,273 256,710 15 91 1143 1880 118972

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 42 36 33,00 28 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCD  cAeb E aEAe CC DdeDbeCedDdbBADdcdc

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal D edEd eDC    dAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  ACD Ba  ca Cdd                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBceeecCDc  abCDCEBc

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 6 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIZ 345 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,915 256,710 3 22 589 892 44563

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 66 21 60,75 51 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaBdBCDECBE DDCCEDCCDCeCD DE BADCA  Da

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal babDacDCd CdAaaDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D aDDDC  E  eBC EE  BE C        D  B C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  Abe BEcE a CDeEBAD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI SALDIR 384 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,915 256,710 7 46 800 1217 69855

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 56 26 49,50 41 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBCcA   EC EdcDCCEaCCDCe eeDEbBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAeEa ADCbECcAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD   CD Ba  ab   Cc      a     a   D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ee AD  CccE BE DCddA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN ŞEYMA 231 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,508 256,710 14 80 1039 1648 100439

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 45 24 39,00 33 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDdCBceaDECB AeD CEDCCD b e cEDc   ABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal   c  d  DCaEC AAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D aACDDBEc E B BC        e             

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cB  D cCc E   de  e 

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA KARAASLAN 350 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,138 256,710 4 23 592 898 45040

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 63 11 60,25 50 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe eBCDBCcA    C  ADD CEDCCDbD cADEbBAD ABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal   A E   DC aCAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD   CDDB       BCd           ACBE D   C

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  b eCDa ABECDC Bc

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KUZU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,165 256,710 9 50 828 1262 72305

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 55 25 48,75 41 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaBbedaECB e DCCEDC DCD bADEDB DCAcDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal  aEDe DCdE dAEaDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D  D DC  c BeBC E      edddBa E        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  Ab    cE B Ce  BAea

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YELLOVROCK 134 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,158 256,710 6 32 662 992 51925

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 62 20 57,00 48 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCcAeC  CBd aDCCEDCCDCeCD DcbBADCAB D 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d EDd  Cd CdAa DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik ADACD Da      a aE CCaE bCa BE E D E  C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      Bc E  ECDC BbD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALIKÇİ 461 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,580 256,710 10 53 857 1309 75627

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 21,19 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,28 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 9,22 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,57 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 10,79 7,88 8,23

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,38 0,94 1,06

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,81 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,49 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,67 4,25 4,10

Toplam: 120 54 26 47,50 40 47,93 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCBADEDEdB e DCbEDCCaCD cADE BbDdA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DabaEdacDCaECdAbADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D D C      a   BCB    BE      C   D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB cb eCDcE a dD EBc

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÖKTAŞ 300 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,400 256,710 6 72 992 1548 93396

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 44 12 41,00 34 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCa BdDECcEA D C a  D               DE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal      A C       DE AA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDC  E   BC E                      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cADeeBEaEABbCceEBADd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BAYTAROĞLU 417 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,420 256,710 3 45 796 1213 69418

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 56 26 49,50 41 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe eBCDdCaADE EaBbAaDdCcDCdDbD cADEDd      

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBEaEADCDaCdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBE   d eBC E CC b b    C        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen E cA e Cc   a  e EcA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİRGÜL 191 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,415 256,710 4 52 837 1274 72952

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 52 15 48,25 40 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDB            bCCEDCCDCD bADEDBAbCA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCABE  eDCDE   AADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D  bC D    d   BCBEE  a  C             

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBedeDeC cE B CDC  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL RANA ÇETİN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,405 256,710 5 64 941 1456 86334

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 48 18 43,50 36 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBeadD CBEdeDbCEDCCDdD a DE c      e 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal daEDCADCa C AEaDECAd     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACD DC  E B BC E            d         

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      Bc     C   BADa

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ERTOP 199 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,415 256,710 10 111 1290 2241 147717

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 29 19 24,25 20 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CaDC deC ECB ADDCCED da D b D  e  a     

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal  a     C E  A  DEa       

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACD D   adc  C E      ee              

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen        c  a Cc   e  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE HAYTA 213 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,343 256,710 9 105 1251 2153 139526

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 5 7,75 19 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 34 30 26,50 22 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe       BCDECBEeaaeC                    Da

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal b EbedDCdEbcAaaDECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik     e  C       C  d   b Ceda     D E dC 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen bdDecBEcc B CcCEBAaC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DENİZ 321 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,205 256,710 1 29 640 961 49723

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 62 15 58,25 49 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBeD  ECB  DDCCEaCCDCe DADcDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aa  Ed ADCDECAAd DEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik Cc DACD B     B BC  E   EC    AC        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen ce  b  Cc  A  dDC BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME CEREN ALSAN 306 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,823 256,710 2 44 778 1183 67402

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 58 29 50,75 42 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCaADE  CcEeDDCCEDCCDab DADEDBADaAcD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DedBE cb bbECcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DA e B   a  dBC E   a  e    C b      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBbd DebccE a CDecBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 205 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,993 256,710 11 113 1309 2298 152231

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 32 38 22,50 19 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe C DCaeedbEaBEdaDCCEae a b ec   eAe    eE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ee aC DCe      DbCAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik cDcCD DCdbc  CBC                      C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cAbDcedcd a  cC eA d

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY SALAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,768 256,710 7 81 1043 1660 101256

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 44 20 39,00 33 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBeBC  Ce  eDCCEaCCDCDCDeDbDcADCABD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal e E Cd b  bebE DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   Ae  a                                 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   D DBEc  B Cce eADd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 286 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,865 256,710 8 93 1171 1946 123764

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 11 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 17,86 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,55 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 2,06 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,55 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 7,57 6,95 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,73 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 8,30 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,32 0,94 1,06

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,09 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,86 4,25 4,10

Toplam: 120 35 13 31,75 26 39,57 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBAB DdCcE DD d   dD   b cbDB c   DDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal   ED       dAE  EdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DA D  C  E    C E                    Ce

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             CbC  c  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 3 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KORKMAZ 317 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,905 256,710 1 100 1230 2104 136765

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 1 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 10,50 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 10,42 9,15

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,94 1,06

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,00 1,72 1,44

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,50 4,25 4,10

Toplam: 120 34 26 27,50 23 27,50 43,56 40,56

TYT Türkçe     B  d b e  bDCCcDCeDaeabdDbDBbDCAcD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBbDaADC bCeAEaDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen ebeebBEcE B C C  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÖNCÜ 144 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,603 256,710 13 68 964 1496 89123

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 7,17 7,88 8,23

Toplam: 120 49 25 42,75 36 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDd ab E  CBEeeDCCEaCCDdD bdDE BADCA D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCABEdEADCaECeAAbDEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD D beDB   E   Bac        daeA acBD E C

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 364 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,555 256,710 10 57 875 1343 77498

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 52 21 46,75 39 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CaCDBbcADE baBEbacCCEDCCD D eADbDBeDdAB 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DC aEddADCDEC AAA EC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD eA D   e   B  C E    E bC    B  D  c 

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen     e  C        C dA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN Ç 412 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,825 256,710 15 82 1057 1687 103261

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 7,17 7,88 8,23

Toplam: 120 42 14 38,50 32 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDC ABCbbCBEADD aEDCdDC CbAeEDBA C  DDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AcEabcDCe C AEaDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A       c    C             a          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ELÇİ 569 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,663 256,710 8 40 741 1127 62466

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 57 16 53,00 44 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABCcECBEADDCCEDCdaCDCDADbbBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEDCcDCdECdAEDDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DA eD eA EE   C          d da          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİN YORULMAZ 217 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,085 256,710 12 60 895 1387 80757

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 51 21 45,75 38 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CeCDBacADbaECBcAeDCdcDC DCbdDADEbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DC BE EADCDECdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik ea  AdDDB   bEc eCd       a             

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SARIÇOBAN 332 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,170 256,710 7 39 739 1121 62024

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 58 20 53,00 44 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCBbBCbEaBEADcCCEDeCaaDCDADEDBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AaEDCADedbCeAEbDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AdD D ADa B BCBE          Ba          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen     e      b  C  c  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SELÇ * 87 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,825 256,710 14 70 981 1528 91974

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 48 25 41,75 35 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe daCDBCabbE EbcEAeeCaEDCCaCb bdDdDBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCdaEdEADCaECeAAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDB   aE  Ba         C            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C           A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ERDUYAN 212 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,400 256,710 17 95 1176 1968 125342

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 36 18 31,50 26 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCa BC  CBEA DCCEDe aCD e DbD bDaAcD E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEaCADCe  c  DDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik                           ad            

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      e      C    ece

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME NUR YETİM 585 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,188 256,710 5 31 661 991 51900

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 63 22 57,50 48 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCaADEDECB ADDCCEDCaDCDCDADEbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAebdcbDCaECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DcC      EdBedC c      ed   Ce  D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ee    bac       CE A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 3 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ÇİMENKAYA 259 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,463 256,710 18 114 1317 2333 155818

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,69 10,42 9,15

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 33 47 21,25 18 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCcABdDdCBcAaaCecbCdceabDccabdebabcecb

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEDCeDCdcCeAEDDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen ebceeeccbdaECDeEBAbd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ŞEKER 207 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,205 256,710 4 21 588 891 44387

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 63 8 61,00 51 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaeABCDECBE aDCCEDedDCDCeADEDBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A EDC DCCECAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A DDDC    B BC        C aa E          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             C    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE ORUÇ 717 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,590 256,710 1 8 443 666 31148

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 74 21 68,75 57 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABCeECBEbacCCEDCCDCbCeADEDBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCADCddCAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    CaDDCe   BCBC        dd  BaBEcDdEcCCA

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen bAe  B cE a C C dA  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA C 309 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,793 256,710 16 89 1124 1834 115154

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,17 7,88 8,23

Toplam: 120 38 13 34,75 29 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBaBAD DECBE Dc aEDCdDde  ADEDBA C aD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal abAcEeEeDC E  AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik             b                           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA YAŞAR 291 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,135 256,710 9 56 868 1332 76944

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 51 15 47,25 39 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBA    CcEAaDCCEDCCDCDCDADbbB DCA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCA EdcAeC aCcAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DAeD  E       C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen    c  e       dDe BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,315 256,710 2 9 444 668 31287

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 71 9 68,75 57 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCBADEDECBE DDCCEDedDCDCDADdDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCA ECEeDCDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DcCDDBEA      CBE  C    Cea C        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C    eE     A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER LOKMACI 195 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,613 256,710 11 59 892 1379 80228

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 51 20 46,00 38 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CaDCaAeC  aBEADDCCEDCCDCbebADdDBbDCABDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCcDCdcCAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AdbDD   Eb d                          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen be   eE       e  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ GÜNSEVEN 278 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,870 256,710 3 10 445 671 31524

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 71 10 68,50 57 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABC ECBdADDCCEDCCDCDCbADEeBA CABDDd

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bBEaCADCC CAAEDDECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D CDDDC      BC         C  BE   D E    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   D eBEaE   CD  eAD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA 324 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,878 256,710 6 35 702 1055 57446

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 18 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,21 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,53 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,69 10,42 9,15

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 6,15 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 7,17 7,88 8,23

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,94 1,06

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,65 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,90 4,25 4,10

Toplam: 120 60 21 54,75 46 48,97 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCD CBADEDEdBEeDDCCEDCCDCbbaAcEbBeDCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCAeEdc DCDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DcCD BaecEaB  C E     C d            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  B     Cc       Cc A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SEZGİN 413 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,395 256,710 2 116 1338 2428 163320

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 3 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 14,50 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,92 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,06 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,33 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,33 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,33 4,25 4,10

Toplam: 120 26 29 18,75 16 24,67 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDbaABea aB eeDbbE CCD e bea   A   cDaE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABED eDC cC Aa DbCeA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik           b  a C   C                    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  d            bd cbd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA 226 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,115 256,710 3 117 1345 2449 164488

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 3 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 2 13,50 34 14,50 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,08 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,33 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,33 7,88 8,23

Toplam: 120 21 10 18,50 15 24,67 43,56 40,56

TYT Türkçe  BC  CcA EDECBEAaD CE                   

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal Dae cCbADC     bbDEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik          a                              

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇET İN 396 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,355 256,710 1 86 1091 1754 107961

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 3 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 14,50 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,33 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,33 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,94 1,06

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,50 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,08 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,33 4,25 4,10

Toplam: 120 42 21 36,75 31 24,67 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDdaBAD D Cc eaDbCEeCdDCb eeDEcBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal cC eEd cDCDECAAbADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik     A D          C d                    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        Ccc  B  D    

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GİRAY 361 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,925 256,710 11 119 1378 2582 176284

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,17 10,42 9,15

Toplam: 120 17 14 13,50 11 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CeDaabBe   e A DbdEaCCDa                

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEDCeDCba     D  A      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALAADDİN CAMGÖZ 399 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,885 256,710 7 90 1135 1859 117251

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 41 29 33,75 28 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCBcbb  CBdecc dE CeDdbCDADEbBbDCAda

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBEacdDCDa  AcADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  AbD    D cce C E   B  eCd           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARASU 245 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,570 256,710 1 42 753 1145 64248

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 57 21 51,75 43 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCaAeE ECBEeaDCCEaCaadbCDADEbBbDCAda

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBEaEeDCDECcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  ACDD b D EB BC E   B  eCd           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C        C   

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KAZAN 215 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,003 256,710 2 54 862 1320 76160

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 53 23 47,25 39 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCa B DECeEeDDCCEeCdDCD bADEDBdDabd DE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABE CADCdaCdAE DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D CbDaC    B  C  d     eC   a          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen A    BE   e d C acDC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN NAZ BERBER 333 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,050 256,710 3 58 885 1363 78869

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 52 23 46,25 39 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCaABd ECBEeaDdCEDCdDCbCbccE eeDCAdaDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEDCeDCaECeAEDDEbAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   ACDD C D Ec BC E   B  eCd  b          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             C       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE MERT KAYATEPE 135 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,210 256,710 6 88 1105 1777 110294

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 4,85 7,88 8,23

Toplam: 120 44 33 35,75 30 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe C DCBcBd ECBdecc ddaCeDdbCDAD bBbDCAdabb

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEDCdDCaE  AaaDEaAc     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AbDDDC DccceBCdEE CBE eCdC            

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN ESER 209 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,380 256,710 9 107 1277 2210 144732

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 29 15 25,25 21 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDdCa Dc E a baDCCEDCdaCb b DED       

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAeEC A C               

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  AbD                                 

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen       ce      a C   

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE 425 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,195 256,710 8 94 1174 1956 124480

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 35 13 31,75 26 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe C DbcbBC ECB ADD CEaCdD a b DEeBAD ABDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEbCcDC  CdAE    AA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A                       d             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen               C     

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNAZ 239 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,280 256,710 5 83 1060 1692 103805

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 42 15 38,25 32 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBADc EaBEeDcCCEDCaDCb bdDdDBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdeE    CaECdAbADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik                  C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen                 C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGAZ ATİLLA 287 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,343 256,710 12 120 1385 2631 181717

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,17 10,42 9,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 12 5 10,75 9 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe  B  a ed E                              

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal   ED A CdE     DEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen                  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AYTAÇ 200 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,775 256,710 10 118 1354 2482 167363

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 23 23 17,25 14 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CeDaebBd EaB  D  d aC D bC  Dc BAD b   c

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ead b  CedCeAE DEbAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik        C         E        d             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  e          d       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TÜRKARSLAN 125 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,708 256,710 13 121 1419 2750 194006

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 9,17 10,42 9,15

Toplam: 120 10 25 3,75 3 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDC ABC  de ecDeCbadeeaa b Daea        

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal babeeeaC d               

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 5 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL 381 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,128 256,710 4 76 1016 1593 96681

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 13 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 15,15 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,17 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,85 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 4,85 7,88 8,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,46 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,25 4,25 4,10

Toplam: 120 47 27 40,25 34 30,42 43,56 40,56

TYT Türkçe eBCDd a DaDECeEeDDCCEeCdDCD cADEDBdDabd 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal bCABEdaADC ECdAbADE      

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CaeDeCbD a    B  C  d     eC            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAdb D             

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET KAYA 502 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,745 256,710 4 96 1189 2002 128248

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 24,25 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 6,62 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 7,12 7,88 8,23

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,50 4,25 4,10

Toplam: 120 36 22 30,50 25 41,25 43,56 40,56

TYT Türkçe CdCDe cbDEDECBEeeDCCE CCDdbdb DcDBbDCbc 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCedb  cDC ECeA ADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  a  A  Da        C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  B                  

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YILMAZ 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,515 256,710 1 43 760 1156 65158

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 24,25 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,06 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,31 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,62 6,95 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 0,93 1,35

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,12 7,88 8,23

Toplam: 120 54 9 51,75 43 41,25 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABd ECBE DaCCEDCCDC bbADEDBA CA D E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal eeEa ADC EC AE DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    CDDDC  a   BCe       C   B  E      C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM ÖZGÜN 341 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,643 256,710 2 63 920 1425 84119

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,25 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,62 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,93 1,35

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,12 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,50 4,25 4,10

Toplam: 120 48 13 44,75 37 41,25 43,56 40,56

TYT Türkçe eBCDBCBADE EaBE  DCCEDCCDCbCc DbDBebCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCb c  ADCDaCcA AcEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D  ACDDB   a    C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULVİYE SERTKAYA 372 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,868 256,710 3 84 1065 1697 104232

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,25 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,81 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 6,62 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 7,12 7,88 8,23

Toplam: 120 42 16 38,00 32 41,25 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCcbed bCBEADDCdEDeCDd  DADEDBbDCA bDa

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal debD ADb  CAAED          

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACeDDC  E B  C                        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KÜNAR 56 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,958 256,710 8 102 1237 2126 137827

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 35 30 27,50 23 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CeDacbBeDECBEAeDdCEaCeedbeacDEDcbDCeBDDb

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal daED ADCadCcAEbDEaeA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik     D     a               B             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             e   Bc  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KARACA 0 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,610 256,710 11 110 1289 2240 147535

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 4,73 7,88 8,23

Toplam: 120 31 27 24,25 20 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCabBCDbCBbAaDdCEDedDde               

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bdEDCeeCebCdAEDDECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  aAbDD    b Beed c        ad            

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 1 3 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMURE SERT 246 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,588 256,710 2 26 627 944 48794

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 63 16 59,00 49 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBABCDECBEeDDCCEDCCDCeaDADEDBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEaeADCd C AEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A DDa   aE CaC  E  B  e      a        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen c   eBE     C e aA  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH EMRE EROL 424 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,753 256,710 10 108 1280 2215 145364

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,73 7,88 8,23

Toplam: 120 28 11 25,25 21 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCBce  ECcEADDCCEDCdDCb b DE        

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aed Ee         AADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik                            C            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TOSUN 244 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,505 256,710 7 73 1003 1570 95294

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,73 7,88 8,23

Toplam: 120 45 16 41,00 34 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe aBCDBCcAe DECBE aDCdEaCCDCDbbdDEDcADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aeAeb    CDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D    DD    a B BC                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ÇOMAK 0 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,435 256,710 5 55 863 1326 76657

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 52 18 47,50 40 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDdCBADEDECBEeDcCCaDCdDCD DADEbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DedaEdEADbaECAAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD      B  a                            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Edd   eC          aA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA DEMİR 340 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,628 256,710 4 51 831 1267 72786

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 1 27,75 69 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 51 9 48,75 41 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCB  EDECBEADDCdEDCCDCD D DE B      

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal D A E c DCDECAbAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik eD  ACDDBa       C E    b               

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e    eC          d 

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BATULU 0 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,180 256,710 12 115 1331 2390 160793

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 2 11,50 29 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 23 13 19,75 16 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCaABC ECBEA                        e 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal e cDeeDCd CdAaaDEaAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik                         eC              

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   b   E             

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFENAZ BAŞ 387 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,010 256,710 1 24 598 908 45789

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 63 11 60,25 50 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDBCcADEDECBEcaDCCEDCCDCDCaADEDB DCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal  bABEdEADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  A aDB    EB BC         C            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen    Ae           C BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERMİN NUR ALAN 408 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,445 256,710 3 36 708 1064 57815

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 4,73 7,88 8,23

Toplam: 120 58 13 54,75 46 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCDBCBADEDECBEdDDCCEaedDCDbDdDdeBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABECdcDCDaCeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  AaDDB  DEE   C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA DOĞAN 872 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,848 256,710 9 103 1239 2129 137935

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 3 17,25 43 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 30 10 27,50 23 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe C DCBABdDECBEADDCC    D b             Dc

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal eaEDb  bC      DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   c D     E    C        a c             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen                  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAMUR 140 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,083 256,710 6 69 967 1501 89649

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 12 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,54 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,81 2,06 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,65 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,75 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,73 7,88 8,23

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,42 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,94 4,25 4,10

Toplam: 120 47 17 42,75 36 39,85 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCa BC  CBEeDDCCEDCCDCDCbdbdeB DCA    

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d deCADC  CAAED ECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AbDbDC  a BCBC                        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  d          C e ae  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKYÜREK 247 12L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,045 256,710 2 104 1244 2139 138801

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 13,88 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,50 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,50 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,50 7,88 8,23

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,25 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,12 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,56 4,25 4,10

Toplam: 120 32 19 27,25 23 22,31 43,56 40,56

TYT Türkçe CeDCBABC EaBd aeabEDC DCbbDdDbDBADbA    

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal be aCADC        ECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   b eBE       e  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SOYTEKİN 158 12L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,445 256,710 4 122 1438 2795 197575

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 2 0,50 1 13,88 21,02 19,09

Toplam: 120 1 2 0,50 0 22,31 43,56 40,56

TYT Türkçe aeC                                     

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR ERÇOBAN 143 12L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,983 256,710 3 109 1288 2235 147174

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 13,88 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,38 10,42 9,15

Toplam: 120 27 9 24,75 21 22,31 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCD Ca b  ECBEADD CEDCdDCb b DbDBbD   D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal b  aE    C      A E      

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT KARAYAŞİ 0 12L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,258 256,710 1 85 1084 1739 106999

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 4 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 13,88 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 2,06 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,75 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,75 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 5,38 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,50 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,50 7,88 8,23

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,25 0,94 1,06

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,19 1,59 1,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,12 1,72 1,44

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 2,56 4,25 4,10

Toplam: 120 42 21 36,75 31 22,31 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCcBCcADEaEdBE  b b D  DCe Dec  BAD    

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DebeEd ADbDE  AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDc  b       a  B                       

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBe DeDd    B CDe BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA Y 890 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,565 256,710 7 87 1097 1761 108763

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,50 7,88 8,23

Toplam: 120 43 26 36,50 30 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe eeCDdCabDd ECBEAeDCCEDdCDCbCbAcbDBAcCe D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aeABEdEeDbcECeAdADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik Cc D e DB    c CBC E                    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ TUNÇ 368 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,453 256,710 1 38 724 1095 60162

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 59 22 53,50 45 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCeeBCDEbBEeaDCCEDe DCeCDADb BADCA  Da

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEDCcDCdECAAdDecaA      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik AD bDDDC   a  BC EECCBE aC  BE     d    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  d  e       C C  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİL SERT 498 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,418 256,710 4 67 957 1483 88341

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 48 19 43,25 36 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDaBdeC  aB AaDCCEDbeDCD DeDEbBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCADbe CdAED ECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik     eDe c    C C EE   c e               

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             a a  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM GENÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,015 256,710 3 66 946 1463 86755

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 49 21 43,75 36 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CdCDaCBcDEDEbBEcDDCCEaCCD DCDcDbDBeDaecD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBE EAeCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  c  ACDc    b B  C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  ee   eC            

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR SERTTAŞ 266 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,095 256,710 6 78 1035 1641 99841

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 44 19 39,25 33 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe deCDBCabDaaEdcE DDCCEDbCDCe a cEDBADCA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal adABEaEADeDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik     A D     a               d           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        C        C BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALE TOSUN 174 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,573 256,710 8 92 1146 1891 119732

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 40 28 33,00 28 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDdC ADabECBccceCCcDCabCD adedDBbDCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCbcECcAaCDECeAdADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik     Ab  B        d                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen    d  eC         cBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUDE 305 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,690 256,710 10 99 1228 2097 135939

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 33 19 28,25 24 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CBDCBeB DEC EAaDCC Deabbb DdDEDBb  AB Da

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal Aab bADCe C Aa DEaA      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    a                    e a             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             C       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ KAĞAN ARTIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,355 256,710 2 61 900 1394 81500

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 4,50 7,88 8,23

Toplam: 120 49 14 45,50 38 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CBCD CabDa ECBEecDCCEDeeDCbbeADE BADCA D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal abA EC ADCaEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACD B   E   Be                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ERKAN 225 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,705 256,710 5 74 1009 1582 96107

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,50 7,88 8,23

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,12 0,94 1,06

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,59 1,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 1,72 1,44

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,10 4,25 4,10

Toplam: 120 45 17 40,75 34 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe dBCDBCaADEadCBEAaDCCEaCCadDCDADEDB    BD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DbAabdacDCDECdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik C              C            B           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ee    e             

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERMİN DALGAN 154 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,573 256,710 9 98 1208 2058 132802

Puanı Hesaplanan: 122 1441 2808 199165

Katılımlar: 10 126 1469 2875 207172

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 3 21,25 53 22,20 21,02 19,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,14 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,95 2,48 2,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,74 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,50 10,42 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,53 6,95 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,93 1,35

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,50 7,88 8,23

Toplam: 120 31 7 29,25 24 39,30 43,56 40,56

TYT Türkçe CdDCB eCDECBEADDCC  CCDCb   D         DE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AaED cDCaE       CAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik           c                             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
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