
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,02 0,80 1,82 3,04 2,35 2,45 1,96 1,09 1,69 1,17 1,15 0,88 0,89 0,87 0,67 1,62 1,12 1,34 0,95 0,24 0,89 0,58 0,31 0,50 1,31 0,28 1,24 0,05 0,04 0,05 13,598,25 11,53 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 1,90 0,68 1,73 3,53 2,04 3,02 2,37 0,69 2,19 1,19 1,29 0,87 1,16 0,54 1,03 1,65 0,74 1,46 0,79 0,13 0,76 0,53 0,12 0,50 1,09 0,12 1,06 0,06 0,01 0,06 14,276,36 12,68 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

1 207 NERMİN ŞEKER 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 7 1 6,75 3 2 2,50 9 0 9,00 6 3 5,25 3 0 3,00 4 0 4,00 6 0 6,00 59 8 57,00 342,6 551 242,5 31792 325,7 4485

2 498 CEMİL SERT 12S 4 2 3,50 12 4 11,00 9 1 8,75 5 1 4,75 7 3 6,25 10 1 9,75 4 2 3,50 5 0 5,00 6 0 6,00 62 14 58,50 326,4 1069 181,3 66744 260,1 22816

3 571 GAZZE ZULÜM GÖRÜYOR12S 5 1 4,75 10 6 8,50 9 1 8,75 4 2 3,50 8 3 7,25 8 2 7,50 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 3 1 2,75 61 19 56,25 321,1 1311 187,3 61012 256,4 24520

4 332 ENES SARIÇOBAN 12E 4 2 3,50 10 6 8,50 9 0 9,00 3 3 2,25 6 3 5,25 6 5 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 6 0 6,00 51 21 45,75 300,9 2721 203,0 49402 266,8 20082

5 225 SELİN ERKAN 12S 6 0 6,00 8 7 6,25 5 2 4,50 3 3 2,25 5 2 4,50 11 0 11,00 6 0 6,00 3 0 3,00 5 0 5,00 52 14 48,50 294,9 3332 181,6 66411 231,8 37613

6 368 AYŞENAZ TUNÇ 12S 5 1 4,75 6 7 4,25 5 2 4,50 2 3 1,25 7 1 6,75 9 2 8,50 5 0 5,00 3 2 2,50 6 0 6,00 48 18 43,50 294,3 3381 201,1 50629 237,7 34174

7 585 HALİME NUR YETİM 12E 4 2 3,50 6 10 3,50 7 2 6,50 5 1 4,75 3 4 2,00 10 1 9,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 47 23 41,25 292,0 3625 202,7 49568 250,2 27451

8 217 ELFİN YORULMAZ 12E 6 0 6,00 14 2 13,50 3 5 1,75 2 4 1,00 5 0 5,00 9 1 8,75 6 0 6,00 45 12 42,00 277,6 5644 210,5 45028 270,2 18741

9 295 YAĞIZ GAYIRHAN 12 0 1 -0,25 2 2 1,50 9 1 8,75 5 1 4,75 5 3 4,25 9 2 8,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 42 14 38,50 266,3 7691 179,8 68321 217,0 47488

10 259 ME L* ÇİMENKAYA 12E 5 1 4,75 7 11 4,25 6 4 5,00 3 3 2,25 6 5 4,75 7 4 6,00 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 48 32 40,00 246,5 12671 159,2 88615 201,2 59396

11 282 ŞURA 12E 6 0 6,00 11 6 9,50 5 2 4,50 2 4 1,00 24 12 21,00 242,5 13884 240,0 32601 295,6 10942

12 245 ARDA KARASU 12G 5 0 5,00 9 0 9,00 9 1 8,75 2 4 1,00 25 5 23,75 231,9 17381 199,1 51944 264,5 20976

13 569 CEYLİN ELÇI 12E 4 2 3,50 15 3 14,25 4 6 2,50 4 2 3,50 27 13 23,75 231,8 17441 210,5 45018 274,8 17157

14 333 DERİN NAZ BERBER 12G 5 0 5,00 9 3 8,25 9 1 8,75 2 4 1,00 25 8 23,00 223,2 21116 190,2 58671 253,4 25924

15 309 SEMA C 12E 4 2 3,50 10 4 9,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 6 0 6,00 32 17 27,75 222,5 21511 172,9 76923 207,6 54434

16 412 CEYLİN Ç 12E 4 2 3,50 7 7 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 5 3 4,25 4 0 4,00 1 0 1,00 6 0 6,00 30 17 25,75 222,1 21653 174,6 74914 192,5 66604

17 279 HATİCE ÇETİNKAYA 12G 4 1 3,75 9 3 8,25 8 1 7,75 2 4 1,00 23 9 20,75 213,1 26692 184,0 64092 240,2 32722

18 532 ECRİNN 12 4 2 3,50 10 5 8,75 5 1 4,75 4 2 3,50 23 10 20,50 211,7 27560 184,8 63425 239,5 33107

19 259 VELİ GÜNSEVEN 12E 4 2 3,50 13 4 12,00 9 0 9,00 4 2 3,50 30 8 28,00 209,4 29157 221,9 39532 300,3 9714

20 311 MELİKE 12E 6 0 6,00 8 6 6,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 22 10 19,50 208,9 29487 193,9 55685 234,4 36113

21 191 ARDA BİRGÜL 12C 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 19 8 17,00 208,5 29799 221,5 39759 198,6 61588

22 0 ARDA POLAT 12F 4 2 3,50 8 8 6,00 8 2 7,50 3 3 2,25 23 15 19,25 208,4 29905 204,5 48495 255,5 24965

23 291 ŞÜHEDA YAŞAR 12E 3 3 2,25 7 8 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 21 15 17,25 206,4 31414 196,7 53626 241,5 31967

24 396 ZEYNEP ÇETİN 12F 5 1 4,75 6 8 4,00 7 2 6,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 24 18 19,50 201,3 35400 171,3 78411 210,3 52377

25 49 RUMEYSA YILMAZ 12H 2 4 1,00 7 1 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 16 9 13,75 200,5 36036 200,1 51271 233,4 36658

26 285 SEMİH SAKAR 12A 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 10 5 8,75 199,0 37132 276,3 22558 263,8 21259

27 345 MEHMET YILDIZ 12B 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 0 1,00 11 7 9,25 196,7 39065 267,4 24704 243,9 30645

28 502 HASRET KAYA 12H 4 2 3,50 7 6 5,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 22 17 17,75 188,3 46457 163,7 85034 193,8 65528

29 364 BEYZA 12E 3 3 2,25 4 9 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 5 5 3,75 1 7 -0,75 18 28 11,00 186,9 47725 196,4 53798 211,8 51277
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,02 0,80 1,82 3,04 2,35 2,45 1,96 1,09 1,69 1,17 1,15 0,88 0,89 0,87 0,67 1,62 1,12 1,34 0,95 0,24 0,89 0,58 0,31 0,50 1,31 0,28 1,24 0,05 0,04 0,05 13,598,25 11,53 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 1,90 0,68 1,73 3,53 2,04 3,02 2,37 0,69 2,19 1,19 1,29 0,87 1,16 0,54 1,03 1,65 0,74 1,46 0,79 0,13 0,76 0,53 0,12 0,50 1,09 0,12 1,06 0,06 0,01 0,06 14,276,36 12,68 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

30 335 DİLARA SELİN GEDİK 12A 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 163,6 69643 264,5 25389 227,8 40121

31 0 NİSA   4 1 3,75 4 0 4,00 8 1 7,75 159,0 73844 178,8 69435 192,6 66544

32 358 İBRAHİM GÜVEN 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 2 3,50 155,0 77238 230,2 36151 199,4 60829

33 252 MUSTAFA ASLAN 12C 2 2 1,50 2 2 1,50 153,7 78352 194,4 55307 176,6 79452

34 0 M N MAN PERÇİN 12B 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 7 -0,75 146,9 83701 198,7 52218 180,0 76737

35 287 ILGAZ ATİLLA 12G 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 6 1,50 5 0 5,00 12 13 8,75 136,7 92371 140,0 98013 137,7 98138
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 2,53 2,52 1,90 2,10 1,46 1,73 2,94 1,67 2,52 16,84 9,23 14,53 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 2,53 2,82 1,82 1,94 1,51 1,56 3,35 1,84 2,89 17,44 9,56 15,04 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

1 150 AYGÜL CANDAN 12A 19 3 18,25 8 0 8,00 7 5 5,75 9 1 8,75 9 2 8,50 52 11 49,25 187,8 46905 360,8 8337 282,7 14584

2 9163 ARAK İMAM  M 21 4 20,00 4 1 3,75 8 6 6,50 7 4 6,00 8 4 7,00 48 19 43,25 190,1 44907 345,2 10349 278,1 16078

3 0 LORD CAN HAKTAN 12B 22 1 21,75 2 0 2,00 12 1 11,75 9 1 8,75 13 0 13,00 58 3 57,25 149,3 81973 342,0 10797 235,9 35174

4 868 SÜEDA ACIL 12A 18 6 16,50 4 1 3,75 7 4 6,00 6 3 5,25 9 1 8,75 44 15 40,25 180,6 53643 327,4 13063 258,7 23483

5 188 YAĞMUR AZRA ERBEYİN 12A 17 1 16,75 8 0 8,00 4 2 3,50 6 1 5,75 8 4 7,00 43 8 41,00 177,6 56433 326,7 13191 268,0 19574

6 304 BERKİN ÇELİK 12A 22 5 20,75 7 0 7,00 5 9 2,75 5 4 4,00 6 5 4,75 45 23 39,25 177,2 56825 320,8 14134 275,9 16783

7 0 ALİ ÇIĞDAŞ 12B 18 5 16,75 8 0 8,00 11 2 10,50 8 2 7,50 6 4 5,00 51 13 47,75 149,3 81973 313,2 15386 238,7 33545

8 172 MESUDE ESKİ 12A 22 3 21,25 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 8 2 7,50 41 12 38,00 172,3 61564 311,3 15715 263,2 21489

9 253 BUSENUR   14 3 13,25 2 1 1,75 4 5 2,75 3 5 1,75 9 2 8,50 32 16 28,00 186,9 47739 300,1 17707 250,6 27285

10 284 ATAKAN S 12B 16 5 14,75 4 0 4,00 5 7 3,25 4 3 3,25 9 2 8,50 38 17 33,75 166,0 67384 294,3 18850 239,3 33182

11 0 SARE AYDEMİR 12A 9 5 7,75 2 0 2,00 9 5 7,75 7 4 6,00 8 4 7,00 35 18 30,50 174,5 59435 292,5 19236 223,1 43242

12 0 KAĞAN ERKAN 12A 10 7 8,25 4 1 3,75 4 9 1,75 5 3 4,25 11 2 10,50 34 22 28,50 176,2 57831 291,4 19448 231,1 37992

13 315 SENA FATMA YILDIRIM 12A 11 3 10,25 1 1 0,75 4 5 2,75 6 2 5,50 8 1 7,75 30 12 27,00 176,9 57146 287,0 20309 229,1 39343

14 415 EFE Ö 12B 11 7 9,25 3 1 2,75 6 8 4,00 6 6 4,50 7 5 5,75 33 27 26,25 177,3 56700 284,2 20905 232,3 37331

15 256 BEYZA DİCAN 12A 13 7 11,25 4 0 4,00 4 5 2,75 6 6 4,50 5 5 3,75 32 23 26,25 175,6 58426 282,2 21328 239,5 33097

16 0 ASYA 12A 12 4 11,00 3 0 3,00 7 6 5,50 5 2 4,50 5 6 3,50 32 18 27,50 172,5 61276 281,5 21486 232,9 36956

17 0 AHMET Yİ ĞİT KADIOĞL   11 0 11,00 10 2 9,50 2 0 2,00 12 0 12,00 35 2 34,50 149,3 81973 277,5 22306 200,5 59939

18 285 SEMİH SAKAR 12A 11 3 10,25 5 0 5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 6 3 5,25 30 18 25,50 199,0 37132 276,3 22558 263,8 21259

19 345 MEHMET YILDIZ 12B 8 2 7,50 5 0 5,00 3 6 1,50 2 1 1,75 8 3 7,25 26 12 23,00 196,7 39065 267,4 24704 243,9 30645

20 203 SİNEM POLAT 12A 10 12 7,00 2 2 1,50 4 8 2,00 5 3 4,25 9 3 8,25 30 28 23,00 166,2 67217 264,6 25346 211,0 51883

21 335 DİLARA SELİN GEDİK 12A 11 6 9,50 6 0 6,00 4 6 2,50 3 5 1,75 8 3 7,25 32 20 27,00 163,6 69643 264,5 25389 227,8 40121

22 129 M KAAN EVREN 12A 9 2 8,50 2 1 1,75 3 6 1,50 5 0 5,00 6 3 5,25 25 12 22,00 163,9 69304 258,8 26890 213,5 50046

23 313 GÜLÜM  ÇAPAR 12B 14 2 13,50 5 0 5,00 4 5 2,75 2 1 1,75 6 4 5,00 31 12 28,00 145,5 85062 255,6 27849 217,5 47139

24 0 AYSİMA 12A 13 3 12,25 2 7 0,25 3 4 2,00 6 5 4,75 24 19 19,25 159,1 73722 246,0 30649 214,2 49563

25 207 NERMİN ŞEKER 12E 15 1 14,75 15 1 14,75 342,6 551 242,5 31792 325,7 4485

26 282 ŞURA 12E 11 6 9,50 1 0 1,00 12 6 10,50 242,5 13884 240,0 32601 295,6 10942

27 417 ARDA BAYTAROĞLU 12C 10 4 9,00 2 0 2,00 6 6 4,50 3 3 2,25 1 3 0,25 22 16 18,00 156,5 76066 236,9 33619 207,9 54172

28 358 İBRAHİM GÜVEN 12B 10 0 10,00 2 0 2,00 6 2 5,50 1 0 1,00 2 1 1,75 21 3 20,25 155,0 77238 230,2 36151 199,4 60829

29 131 BETÜL ÇETİN 12C 7 2 6,50 3 0 3,00 3 8 1,00 0 1 -0,25 8 4 7,00 21 15 17,25 149,3 81973 230,1 36193 196,3 63339

                                                1 / 3



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 2,53 2,52 1,90 2,10 1,46 1,73 2,94 1,67 2,52 16,84 9,23 14,53 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 2,53 2,82 1,82 1,94 1,51 1,56 3,35 1,84 2,89 17,44 9,56 15,04 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

30 321 CEYLİN DENİZ 12C 5 1 4,75 1 0 1,00 4 1 3,75 10 2 9,50 166,1 67227 225,4 38030 203,4 57658

31 259 VELİ GÜNSEVEN 12E 19 2 18,50 6 0 6,00 25 2 24,50 209,4 29157 221,9 39532 300,3 9714

32 191 ARDA BİRGÜL 12C 2 2 1,50 1 0 1,00 7 4 6,00 1 0 1,00 4 2 3,50 15 8 13,00 208,5 29799 221,5 39759 198,6 61588

33 144 ALPEREN ÖNCÜ 12E 13 6 11,50 2 1 1,75 15 7 13,25 148,3 82639 216,2 42169 205,8 55775

34 569 CEYLİN ELÇI 12E 8 4 7,00 8 4 7,00 231,8 17441 210,5 45018 274,8 17157

35 217 ELFİN YORULMAZ 12E 11 4 10,00 11 4 10,00 277,6 5644 210,5 45028 270,2 18741

36 0 ARDA POLAT 12F 10 5 8,75 10 5 8,75 208,4 29905 204,5 48495 255,5 24965

37 332 ENES SARIÇOBAN 12E 6 7 4,25 6 7 4,25 300,9 2721 203,0 49402 266,8 20082

38 585 HALİME NUR YETİM 12E 4 9 1,75 1 2 0,50 5 11 2,25 292,0 3625 202,7 49568 250,2 27451

39 368 AYŞENAZ TUNÇ 12S 4 3 3,25 4 3 3,25 294,3 3381 201,1 50629 237,7 34174

40 306 FADİME CEREN ALSAN 12C 1 7 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 5 4 4,00 8 16 4,00 157,4 75155 200,5 50981 176,3 79733

41 49 RUMEYSA YILMAZ 12H 4 1 3,75 4 1 3,75 200,5 36036 200,1 51271 233,4 36658

42 245 ARDA KARASU 12G 4 3 3,25 4 3 3,25 231,9 17381 199,1 51944 264,5 20976

43 0 M N MAN PERÇİN 12B 6 10 3,50 1 0 1,00 0 11 -2,75 3 7 1,25 5 8 3,00 15 36 6,00 146,9 83701 198,7 52218 180,0 76737

44 291 ŞÜHEDA YAŞAR 12E 5 2 4,50 5 2 4,50 206,4 31414 196,7 53626 241,5 31967

45 364 BEYZA 12E 5 2 4,50 5 2 4,50 186,9 47725 196,4 53798 211,8 51277

46 252 MUSTAFA ASLAN 12C 1 1 0,75 3 8 1,00 2 6 0,50 4 5 2,75 10 20 5,00 153,7 78352 194,4 55307 176,6 79452

47 311 MELİKE 12E 5 0 5,00 5 0 5,00 208,9 29487 193,9 55685 234,4 36113

48 333 DERİN NAZ BERBER 12G 3 2 2,50 3 2 2,50 223,2 21116 190,2 58671 253,4 25924

49 571 GAZZE ZULÜM GÖRÜYOR 12S 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 321,1 1311 187,3 61012 256,4 24520

50 532 ECRİNN 12 2 1 1,75 2 1 1,75 211,7 27560 184,8 63425 239,5 33107

51 279 HATİCE ÇETİNKAYA 12G 2 2 1,50 2 2 1,50 213,1 26692 184,0 64092 240,2 32722

52 225 SELİN ERKAN 12S 2 0 2,00 2 0 2,00 294,9 3332 181,6 66411 231,8 37613

53 498 CEMİL SERT 12S 1 1 0,75 1 1 0,75 326,4 1069 181,3 66744 260,1 22816

54 0 NİSA   4 2 3,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 6 0,50 8 13 4,75 159,0 73844 178,8 69435 192,6 66544

55 407 GÜLSENA İNCEKARA 12B 6 9 3,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 1 3 0,25 3 6 1,50 13 26 6,50 130,7 94944 178,6 69573 160,4 90521

56 412 CEYLİN Ç 12E 1 2 0,50 1 2 0,50 222,1 21653 174,6 74914 192,5 66604

57 309 SEMA C 12E 2 2 1,50 2 2 1,50 222,5 21511 172,9 76923 207,6 54434

58 300 ALİ 12C 2 3 1,25 2 12 -1,00 3 8 1,00 0 12 -3,00 7 35 -1,75 146,6 83935 171,8 77958 170,7 83945
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 2,53 2,52 1,90 2,10 1,46 1,73 2,94 1,67 2,52 16,84 9,23 14,53 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 2,53 2,82 1,82 1,94 1,51 1,56 3,35 1,84 2,89 17,44 9,56 15,04 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

59 502 HASRET KAYA 12H 1 4 0,00 1 4 0,00 188,3 46457 163,7 85034 193,8 65528

60 259 ME L* ÇİMENKAYA 12E 4 7 2,25 4 7 2,25 246,5 12671 159,2 88615 201,2 59396

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,02 0,80 1,82 3,04 2,35 2,45 1,96 1,09 1,69 1,17 1,15 0,88 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 17,46 8,97 15,22 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 1,90 0,68 1,73 3,53 2,04 3,02 2,37 0,69 2,19 1,19 1,29 0,87 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 18,61 8,09 16,58 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

1 207 NERMİN ŞEKER 12E 5 1 4,75 16 1 15,75 7 1 6,75 3 2 2,50 15 1 14,75 46 6 44,50 342,6 551 242,5 31792 325,7 4485

2 259 VELİ GÜNSEVEN 12E 4 2 3,50 13 4 12,00 9 0 9,00 4 2 3,50 19 2 18,50 6 0 6,00 55 10 52,50 209,4 29157 221,9 39532 300,3 9714

3 282 ŞURA 12E 6 0 6,00 11 6 9,50 5 2 4,50 2 4 1,00 11 6 9,50 1 0 1,00 36 18 31,50 242,5 13884 240,0 32601 295,6 10942

4 150 AYGÜL CANDAN 12A 19 3 18,25 8 0 8,00 27 3 26,25 187,8 46905 360,8 8337 282,7 14584

5 9163 ARAK İMAM  M 21 4 20,00 4 1 3,75 25 5 23,75 190,1 44907 345,2 10349 278,1 16078

6 304 BERKİN ÇELİK 12A 22 5 20,75 7 0 7,00 29 5 27,75 177,2 56825 320,8 14134 275,9 16783

7 569 CEYLİN ELÇI 12E 4 2 3,50 15 3 14,25 4 6 2,50 4 2 3,50 8 4 7,00 35 17 30,75 231,8 17441 210,5 45018 274,8 17157

8 217 ELFİN YORULMAZ 12E 6 0 6,00 14 2 13,50 3 5 1,75 2 4 1,00 11 4 10,00 36 15 32,25 277,6 5644 210,5 45028 270,2 18741

9 188 YAĞMUR AZRA ERBEYİN 12A 17 1 16,75 8 0 8,00 25 1 24,75 177,6 56433 326,7 13191 268,0 19574

10 332 ENES SARIÇOBAN 12E 4 2 3,50 10 6 8,50 9 0 9,00 3 3 2,25 6 7 4,25 32 18 27,50 300,9 2721 203,0 49402 266,8 20082

11 245 ARDA KARASU 12G 5 0 5,00 9 0 9,00 9 1 8,75 2 4 1,00 4 3 3,25 29 8 27,00 231,9 17381 199,1 51944 264,5 20976

12 285 SEMİH SAKAR 12A 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 11 3 10,25 5 0 5,00 26 8 24,00 199,0 37132 276,3 22558 263,8 21259

13 172 MESUDE ESKİ 12A 22 3 21,25 4 1 3,75 26 4 25,00 172,3 61564 311,3 15715 263,2 21489

14 498 CEMİL SERT 12S 4 2 3,50 12 4 11,00 9 1 8,75 5 1 4,75 1 1 0,75 31 9 28,75 326,4 1069 181,3 66744 260,1 22816

15 868 SÜEDA ACIL 12A 18 6 16,50 4 1 3,75 22 7 20,25 180,6 53643 327,4 13063 258,7 23483

16 571 GAZZE ZULÜM GÖRÜYOR12S 5 1 4,75 10 6 8,50 9 1 8,75 4 2 3,50 2 0 2,00 30 10 27,50 321,1 1311 187,3 61012 256,4 24520

17 0 ARDA POLAT 12F 4 2 3,50 8 8 6,00 8 2 7,50 3 3 2,25 10 5 8,75 33 20 28,00 208,4 29905 204,5 48495 255,5 24965

18 333 DERİN NAZ BERBER 12G 5 0 5,00 9 3 8,25 9 1 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 28 10 25,50 223,2 21116 190,2 58671 253,4 25924

19 253 BUSENUR   14 3 13,25 2 1 1,75 16 4 15,00 186,9 47739 300,1 17707 250,6 27285

20 585 HALİME NUR YETİM 12E 4 2 3,50 6 10 3,50 7 2 6,50 5 1 4,75 4 9 1,75 1 2 0,50 27 26 20,50 292,0 3625 202,7 49568 250,2 27451

21 345 MEHMET YILDIZ 12B 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 8 2 7,50 5 0 5,00 20 6 18,50 196,7 39065 267,4 24704 243,9 30645

22 291 ŞÜHEDA YAŞAR 12E 3 3 2,25 7 8 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 5 2 4,50 26 17 21,75 206,4 31414 196,7 53626 241,5 31967

23 279 HATİCE ÇETİNKAYA 12G 4 1 3,75 9 3 8,25 8 1 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 25 11 22,25 213,1 26692 184,0 64092 240,2 32722

24 256 BEYZA DİCAN 12A 13 7 11,25 4 0 4,00 17 7 15,25 175,6 58426 282,2 21328 239,5 33097

25 532 ECRİNN 12 4 2 3,50 10 5 8,75 5 1 4,75 4 2 3,50 2 1 1,75 25 11 22,25 211,7 27560 184,8 63425 239,5 33107

26 284 ATAKAN S 12B 16 5 14,75 4 0 4,00 20 5 18,75 166,0 67384 294,3 18850 239,3 33182

27 0 ALİ ÇIĞDAŞ 12B 18 5 16,75 8 0 8,00 26 5 24,75 149,3 81973 313,2 15386 238,7 33545

28 368 AYŞENAZ TUNÇ 12S 5 1 4,75 6 7 4,25 5 2 4,50 2 3 1,25 4 3 3,25 22 16 18,00 294,3 3381 201,1 50629 237,7 34174

29 0 LORD CAN HAKTAN 12B 22 1 21,75 2 0 2,00 24 1 23,75 149,3 81973 342,0 10797 235,9 35174
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,02 0,80 1,82 3,04 2,35 2,45 1,96 1,09 1,69 1,17 1,15 0,88 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 17,46 8,97 15,22 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 1,90 0,68 1,73 3,53 2,04 3,02 2,37 0,69 2,19 1,19 1,29 0,87 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 18,61 8,09 16,58 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

30 311 MELİKE 12E 6 0 6,00 8 6 6,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 23 8 21,00 208,9 29487 193,9 55685 234,4 36113

31 49 RUMEYSA YILMAZ 12H 2 4 1,00 7 1 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 4 1 3,75 20 10 17,50 200,5 36036 200,1 51271 233,4 36658

32 0 ASYA 12A 12 4 11,00 3 0 3,00 15 4 14,00 172,5 61276 281,5 21486 232,9 36956

33 415 EFE Ö 12B 11 7 9,25 3 1 2,75 14 8 12,00 177,3 56700 284,2 20905 232,3 37331

34 225 SELİN ERKAN 12S 6 0 6,00 8 7 6,25 5 2 4,50 3 3 2,25 2 0 2,00 24 12 21,00 294,9 3332 181,6 66411 231,8 37613

35 0 KAĞAN ERKAN 12A 10 7 8,25 4 1 3,75 14 8 12,00 176,2 57831 291,4 19448 231,1 37992

36 315 SENA FATMA YILDIRIM 12A 11 3 10,25 1 1 0,75 12 4 11,00 176,9 57146 287,0 20309 229,1 39343

37 335 DİLARA SELİN GEDİK 12A 1 2 0,50 2 0 2,00 11 6 9,50 6 0 6,00 20 8 18,00 163,6 69643 264,5 25389 227,8 40121

38 0 SARE AYDEMİR 12A 9 5 7,75 2 0 2,00 11 5 9,75 174,5 59435 292,5 19236 223,1 43242

39 313 GÜLÜM  ÇAPAR 12B 14 2 13,50 5 0 5,00 19 2 18,50 145,5 85062 255,6 27849 217,5 47139

40 295 YAĞIZ GAYIRHAN 12 0 1 -0,25 2 2 1,50 9 1 8,75 5 1 4,75 16 5 14,75 266,3 7691 179,8 68321 217,0 47488

41 0 AYSİMA 12A 13 3 12,25 13 3 12,25 159,1 73722 246,0 30649 214,2 49563

42 129 M KAAN EVREN 12A 9 2 8,50 2 1 1,75 11 3 10,25 163,9 69304 258,8 26890 213,5 50046

43 364 BEYZA 12E 3 3 2,25 4 9 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 5 2 4,50 17 18 12,50 186,9 47725 196,4 53798 211,8 51277

44 203 SİNEM POLAT 12A 10 12 7,00 2 2 1,50 12 14 8,50 166,2 67217 264,6 25346 211,0 51883

45 396 ZEYNEP ÇETİN 12F 5 1 4,75 6 8 4,00 7 2 6,50 1 4 0,00 19 15 15,25 201,3 35400 171,3 78411 210,3 52377

46 417 ARDA BAYTAROĞLU 12C 10 4 9,00 2 0 2,00 12 4 11,00 156,5 76066 236,9 33619 207,9 54172

47 309 SEMA C 12E 4 2 3,50 10 4 9,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 19 14 15,50 222,5 21511 172,9 76923 207,6 54434

48 144 ALPEREN ÖNCÜ 12E 13 6 11,50 2 1 1,75 15 7 13,25 148,3 82639 216,2 42169 205,8 55775

49 321 CEYLİN DENİZ 12C 5 1 4,75 1 0 1,00 6 1 5,75 166,1 67227 225,4 38030 203,4 57658

50 259 ME L* ÇİMENKAYA 12E 5 1 4,75 7 11 4,25 6 4 5,00 3 3 2,25 4 7 2,25 25 26 18,50 246,5 12671 159,2 88615 201,2 59396

51 0 AHMET Yİ ĞİT KADIOĞL   11 0 11,00 11 0 11,00 149,3 81973 277,5 22306 200,5 59939

52 358 İBRAHİM GÜVEN 12B 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 0 10,00 2 0 2,00 13 2 12,50 155,0 77238 230,2 36151 199,4 60829

53 191 ARDA BİRGÜL 12C 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 9 6 7,50 208,5 29799 221,5 39759 198,6 61588

54 131 BETÜL ÇETİN 12C 7 2 6,50 3 0 3,00 10 2 9,50 149,3 81973 230,1 36193 196,3 63339

55 502 HASRET KAYA 12H 4 2 3,50 7 6 5,50 4 1 3,75 1 4 0,00 16 13 12,75 188,3 46457 163,7 85034 193,8 65528

56 0 NİSA   4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 13 3 12,25 159,0 73844 178,8 69435 192,6 66544

57 412 CEYLİN Ç 12E 4 2 3,50 7 7 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 13 15 9,25 222,1 21653 174,6 74914 192,5 66604

58 0 M N MAN PERÇİN 12B 0 2 -0,50 1 5 -0,25 6 10 3,50 1 0 1,00 8 17 3,75 146,9 83701 198,7 52218 180,0 76737
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

DENİZLİ MERKEZEFENDİ GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 68 1023 1941 101965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,02 0,80 1,82 3,04 2,35 2,45 1,96 1,09 1,69 1,17 1,15 0,88 7,45 3,21 6,65 1,82 0,37 1,73 17,46 8,97 15,22 188,5 225,1 218,8

Okul Ortalaması 1,90 0,68 1,73 3,53 2,04 3,02 2,37 0,69 2,19 1,19 1,29 0,87 7,94 3,18 7,15 1,68 0,21 1,62 18,61 8,09 16,58 195,1 230,1 226,4

KATILIMLAR

59 252 MUSTAFA ASLAN 12C 2 2 1,50 1 1 0,75 3 3 2,25 153,7 78352 194,4 55307 176,6 79452

60 306 FADİME CEREN ALSAN 12C 1 7 -0,75 1 7 -0,75 157,4 75155 200,5 50981 176,3 79733

61 300 ALİ 12C 2 3 1,25 2 3 1,25 146,6 83935 171,8 77958 170,7 83945

62 407 GÜLSENA İNCEKARA 12B 6 9 3,75 0 1 -0,25 6 10 3,50 130,7 94944 178,6 69573 160,4 90521

63 287 ILGAZ ATİLLA 12G 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 7 2,25 136,7 92371 140,0 98013 137,7 98138
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 3 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
169,924 218,830 4 62 927 1593 84479

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Toplam: 286 49 20 43,57 15 55,52 77,37 74,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 3 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
169,924 218,830 4 62 927 1593 84479

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Toplam: 286 49 20 43,57 15 55,52 77,37 74,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 3 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
169,924 218,830 4 62 927 1593 84479

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Toplam: 286 49 20 43,57 15 55,52 77,37 74,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 3 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
169,924 218,830 4 62 927 1593 84479

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Toplam: 286 49 20 43,57 15 55,52 77,37 74,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 3 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
169,924 218,830 4 62 927 1593 84479

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Toplam: 286 49 20 43,57 15 55,52 77,37 74,32

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET Yİ ĞİT KADIOĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 3 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
277,478 225,090 2 17 479 657 22306

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
200,504 218,830 2 51 799 1199 59939

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Matematik-2 31 11 0 11,00 35 3,47 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,34 1,62 1,73

Matematik 40 11 0 11,00 28 3,81 8,77 8,38

Fizik 14 10 2 9,50 68 1,56 1,82 1,90

Kimya 13 2 0 2,00 15 0,41 1,56 1,73

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 2,62 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 24 2 23,50 59 4,59 6,28 6,15

Toplam: 286 84 22 78,07 27 55,52 77,37 74,32

Matematik   DBBD    CDDBEA     A                  

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EB CAb eDADCAB       A  A  CEBAEE BBEBBD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR 253   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,915 188,530 1 32 659 1064 47739

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
300,053 225,090 1 9 418 571 17707

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
250,575 218,830 1 19 556 745 27285

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 9 11 6,25 31

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 3,47 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 1 1,75 19 0,34 1,62 1,73

Matematik 40 16 4 15,00 38 3,81 8,77 8,38

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,56 1,82 1,90

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,41 1,56 1,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,62 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 4,59 6,28 6,15

Toplam: 286 114 40 104,00 36 55,52 77,37 74,32

Matematik  DDBBD DeE DD EA aC eA B         a  D C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bcdC dCAa D   bBea   A  AecCEBA beBBEB D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 1 1 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,023 188,530 2 49 856 1469 73844

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
178,750 225,090 8 60 858 1340 69435

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
192,575 218,830 3 56 831 1293 66544

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 8 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 8 16,00 40

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,47 1,73 1,82

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 0,50 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 1 7,75 19 0,97 7,81 6,84

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 3,47 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,34 1,62 1,73

Matematik 40 5 2 4,50 11 3,81 8,77 8,38

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,56 1,82 1,90

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 1,56 1,73

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,62 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 4,59 6,28 6,15

Toplam: 286 51 27 44,25 15 55,52 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBc E         BC     C                

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB    aD            C  c       C        

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri cBb      b             e  e D cdA   ecbc

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAK İMAM 9163  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,060 188,530 1 28 635 1019 44907

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
345,243 225,090 1 2 286 386 10349

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
278,135 218,830 1 5 401 524 16078

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 1 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 20,00 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 1 3,75 42 3,75 1,62 1,73

Matematik 40 25 5 23,75 59 23,75 8,77 8,38

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 1,82 1,90

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,00 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,00 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 19,50 6,28 6,15

Toplam: 286 132 42 121,50 42 121,50 77,37 74,32

Matematik  cDB D D dCcDcEAEBCBCACB EDEB DbAB  D  B

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EBACdaCeDbDCcc BCDccEAa ACcCEeA EeBBdaBD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNN 532 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,749 188,530 2 18 359 572 27560

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
184,753 225,090 1 50 817 1253 63425

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
239,497 218,830 1 25 602 819 33107

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,62 1,73 1,82

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 5,12 3,02 2,45

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 6,75 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,12 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 17,62 7,81 6,84

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 0,88 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 2 1 1,75 4 0,88 8,77 8,38

Toplam: 286 74 31 65,82 23 73,94 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBcCEbcAccbE ABCD  EcCCBC  D  BdCAACCbbD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DBc                                   

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 2 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ GAYIRHAN 295 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
266,282 188,530 1 9 109 163 7691

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
179,818 225,090 2 54 847 1317 68321

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
216,997 218,830 2 40 711 1024 47488

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 1,62 1,73 1,82

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 5,12 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,75 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,12 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 17,62 7,81 6,84

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,12 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 4,25 1,46 1,34

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,25 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,88 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,38 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 26 9 23,75 52 11,88 4,86 4,69

Toplam: 286 91 34 82,07 29 73,94 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1   e           B      baBCBcDCABECAeCCECD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2  aBDEE eaD BAadEDDECDAB DdbEcADCC ADbBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,500 188,530 10 41 780 1300 61276

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
281,478 225,090 10 16 469 644 21486

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
232,890 218,830 8 32 639 883 36956

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Matematik-2 31 12 4 11,00 35 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 3 0 3,00 33 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 15 4 14,00 35 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 5 2 4,50 35 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 103 47 91,25 32 95,15 77,37 74,32

Matematik DB   D   DAcb   EA BC  ACBdd      A C D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri ecEBdCbE dDcDCCE  e  D Ae AeD cBAbd BeEa

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYGÜL CANDAN 150 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,783 188,530 2 30 654 1054 46905

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
360,760 225,090 1 1 247 331 8337

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
282,738 218,830 1 4 382 497 14584

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 19 3 18,25 59 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 8 0 8,00 89 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 27 3 26,25 66 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 132 25 125,75 44 95,15 77,37 74,32

Matematik cB DCD D DbdCDD EAE CBCA   ED BC DABCBDC

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri AabBAC ECea cCCE BCDADaA C BD EeAEE BBEc

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,145 188,530 15 48 855 1464 73722

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
246,035 225,090 15 24 578 801 30649

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
214,200 218,830 13 41 738 1066 49563

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 13 3 12,25 31 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 81 39 71,25 25 95,15 77,37 74,32

Matematik  aDBc  DA C   EAEBCB cCB                

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri Ed e dadDb  c   bDcD  e  CaCcBAEded cB D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKİN ÇELİK 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,180 188,530 5 36 741 1222 56825

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
320,790 225,090 4 6 361 491 14134

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
275,935 218,830 2 6 411 534 16783

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 7 0 7,00 78 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 29 5 27,75 69 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 119 50 106,50 37 95,15 77,37 74,32

Matematik DBCb bBD DAECDDcEAbBCBCACc E EBCBDABC D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri eeEddCdaadDAbCa   eD DbADeABDCEaAEdee d 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DİCAN 256 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,558 188,530 8 39 753 1245 58426

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
282,228 225,090 9 15 468 643 21328

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
239,513 218,830 7 24 601 818 33097

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 13 7 11,25 36 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 0 4,00 44 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 17 7 15,25 38 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 104 47 92,25 32 95,15 77,37 74,32

Matematik DB c  BD  AEaDDcEA dC CA dbd   C DA   D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri eadB C b  a DCCEaaeDccbADC eDC BAbb eBd 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 0 2 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SELİN GEDİK 335 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,568 188,530 14 47 826 1397 69643

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
264,470 225,090 13 21 524 712 25389

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
227,823 218,830 11 37 666 930 40121

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,20 1,73 1,82

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 0,25 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,10 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 2 2,50 6 0,75 7,81 6,84

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 6 0 6,00 67 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 17 6 15,50 39 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 3 5 1,75 13 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 92 53 78,75 28 95,15 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 D ce           C      C                 

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik  DDB a DbdC  BEA a Ba C  b E    ABCBD C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri E dC b dD bdcB  a d  AebACca aAEECBcE BD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ERKAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,205 188,530 7 38 748 1235 57831

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
291,420 225,090 7 12 445 610 19448

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
231,145 218,830 9 35 649 900 37992

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 10 7 8,25 27 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 1 3,75 42 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 14 8 12,00 30 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 108 52 95,00 33 95,15 77,37 74,32

Matematik CDDBBc Dc b aBEA a Ba    b     DA C D d 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EBdCdbada eCeacBCc  E  C CdaEBAEECBBEcBD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 1 1 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KAAN EVREN 129 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,870 188,530 13 46 825 1394 69304

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
258,835 225,090 14 22 540 735 26890

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
213,525 218,830 14 42 741 1071 50046

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 1 1,75 19 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 11 3 10,25 26 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 5 0 5,00 38 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 87 36 78,00 27 95,15 77,37 74,32

Matematik DB b   D      D Ee  CB AC         Ac  D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri  eE ACcb d bb  E      EAD A   EBAEE deEa

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUDE ESKİ 172 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,288 188,530 11 42 782 1303 61564

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
311,343 225,090 5 8 391 531 15715

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
263,228 218,830 5 13 477 630 21489

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 3 20,25 51

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 1 3,75 42 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 26 4 25,00 63 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 108 28 101,00 35 95,15 77,37 74,32

Matematik DcCDCD D DAEdDDBEA BCBaACB E  B  DAB  Da

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri caEBdCA  ADAea            bBDbEaAEE B E 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARE AYDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,520 188,530 9 40 767 1266 59435

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
292,485 225,090 6 11 441 606 19236

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
223,145 218,830 12 38 693 974 43242

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 9 5 7,75 25 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 11 5 9,75 24 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 105 38 95,50 33 95,15 77,37 74,32

Matematik Dc b D   D   bD E  dC CAbB         B  D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri eeEBACcaCeDADCC EBCDc bAeeABDbEeA EdBBEa

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SAKAR 285 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,023 188,530 1 26 521 845 37132

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
276,293 225,090 11 18 482 660 22558

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
263,815 218,830 4 12 472 623 21259

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,20 1,73 1,82

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,25 3,02 2,45

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,20 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,10 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 0,75 7,81 6,84

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 5 0 5,00 56 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 16 3 15,25 38 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 3 7 1,25 10 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 108 42 97,50 34 95,15 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBbCc          C      CdC  D     AA  Ebc

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik  bDBB  DA C   EA dCB c   E     DA   D CB

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri aB CcdCAa D  cEBea cbba  CdC  AEE Bd acD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA FATMA YILDIRIM 315 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,860 188,530 6 37 746 1228 57146

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
286,950 225,090 8 13 456 624 20309

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
229,050 218,830 10 36 658 915 39343

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 1 0,75 8 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 12 4 11,00 28 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 102 31 94,25 33 95,15 77,37 74,32

Matematik  DDB   Db C   EAE C dA   d    D d     C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri aB C aCdD e c   CDcc  D ACEC  AEE BBbB D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM POLAT 203 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,153 188,530 12 43 813 1371 67217

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
264,648 225,090 12 20 523 711 25346

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
211,023 218,830 15 44 750 1088 51883

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 10 12 7,00 23 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 2 1,50 17 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 12 14 8,50 21 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 18 14 14,50 36 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 96 60 81,00 28 95,15 77,37 74,32

Matematik  bcBcD Db daDBEdEaeBeA   d a  DedB  D   

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bBbedbaAD eC e aCb DEA   CdCEaAbEbBBEB D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA ACIL 868 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,633 188,530 3 33 715 1167 53643

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
327,445 225,090 2 4 343 468 13063

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
258,658 218,830 6 15 505 667 23483

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 1 3,75 42 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 22 7 20,25 51 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 117 26 110,50 39 95,15 77,37 74,32

Matematik CDbBBD DAdbcDBE E CBCcCc  D B DDAB  D  d

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri d ACcbC D DCAe  eD DEc bACEbE AEE BBE BD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AZRA ERBEYİN 188 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,568 188,530 4 34 735 1211 56433

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
326,713 225,090 3 5 350 475 13191

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
268,003 218,830 3 9 444 584 19574

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 15 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 17 1 16,75 54 12,63 7,15 6,65

Matematik-2 9 8 0 8,00 89 3,88 1,62 1,73

Matematik 40 25 1 24,75 62 16,52 8,77 8,38

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,62 1,82 1,90

Kimya 13 6 1 5,75 44 4,17 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,65 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 14,43 6,28 6,15

Toplam: 286 115 25 108,75 38 95,15 77,37 74,32

Matematik DB D  BD DAdC D EA  CBCAC    E CBDABCBD 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri  a      C DAeCCc      EADCABDCEeAEdC cEc

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇIĞDAŞ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 5 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
313,203 225,090 2 7 385 523 15386

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
238,729 218,830 3 27 607 826 33545

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 8 0 8,00 89 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 26 5 24,75 62 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 100 33 91,32 32 76,05 77,37 74,32

Matematik DcCbCDBD DA CDDcE  dC CA c ED BCBDAB BDC

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri bBbBACA CADADCCEbBCDdDE  C B dE AbECeB c

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 1 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN S 284 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,983 188,530 3 45 815 1373 67384

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
294,273 225,090 3 10 432 593 18850

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
239,348 218,830 2 26 603 820 33182

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 4 0 4,00 44 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 20 5 18,75 47 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 103 45 91,75 32 76,05 77,37 74,32

Matematik cBCD D D DAc  DBEA dCBC C  bc BCB A   D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri cBaB Ccb dDeDaCcE eD  E e  BDCEaAEE BeE 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE Ö 415 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,293 188,530 2 35 740 1221 56700

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
284,185 225,090 4 14 459 633 20905

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
232,283 218,830 5 33 641 890 37331

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 3 1 2,75 31 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 14 8 12,00 30 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 6 6 4,50 35 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 19 19 14,25 36 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 106 48 94,00 33 76,05 77,37 74,32

Matematik CDcBcb  Ad  eBE aB BbA      B D   a D CB

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri aBACcbbdDeDCbcbeCDbaEAe ACceEaAE dBeEcBD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 2 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSENA İNCEKARA 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
130,698 188,530 9 68 991 1809 94944

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
178,615 225,090 9 61 859 1343 69573

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
160,448 218,830 9 67 960 1703 90521

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 18 12,50 31

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

TYT Fen 20 4 11 1,25 6

Matematik-2 31 6 9 3,75 12 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 1 -0,25 -3 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 6 10 3,50 9 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 51 68 34,00 12 76,05 77,37 74,32

Matematik DB    c a b  DbaEAEda d    d          e 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri cBdBA  bab  ee         dedAeD EeAbc  e a

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜM  ÇAPAR 313 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,528 188,530 8 66 939 1660 85062

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
255,550 225,090 6 23 550 751 27849

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
217,488 218,830 6 39 708 1019 47139

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 16 18,00 45

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 5 0 5,00 56 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 19 2 18,50 46 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 81 51 68,25 24 76,05 77,37 74,32

Matematik   DBBD DA     EA aCBeACB E     DA C D C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EB d dada DC     e    D A   EaAEddcBE  D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜVEN 358 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,028 188,530 4 52 874 1511 77238

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
230,173 225,090 7 28 631 883 36151

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
199,445 218,830 7 52 803 1216 60829

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 13 12,75 32

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,50 1,73 1,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,11 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 -0,08 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 0,64 7,81 6,84

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,36 1,46 1,34

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,11 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,11 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,11 0,06 0,05

Sosyal-2 46 3 0 3,00 7 0,69 4,86 4,69

Matematik-2 31 10 0 10,00 32 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 12 0 12,00 30 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 9 3 8,25 21 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 70 30 62,50 22 76,05 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 b D                                b    

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2                D           C         D        

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB   D D      D E EBC       D  C  A     

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri AcE AC c  D  CC               Ec E      

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LORD CAN HAKTAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 5 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
341,958 225,090 1 3 299 408 10797

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
235,949 218,830 4 29 624 852 35174

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 24 1 23,75 59 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 34 2 33,50 84 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 107 23 100,82 35 76,05 77,37 74,32

Matematik DBCDC BD DcECDDBEA B  CAC  EDE C  A     

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri ABEBACAb ADADC E BCDADEAa ABDCEBAEECBBEB

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
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DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M N MAN PERÇİN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,942 188,530 7 64 931 1637 83701

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
198,663 225,090 8 43 757 1109 52218

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
180,034 218,830 8 58 890 1462 76737

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,50 1,73 1,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,11 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,11 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 7 -0,75 -2 0,64 7,81 6,84

Matematik-2 31 6 10 3,50 11 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 7 10 4,50 11 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 0 11 -2,75 -20 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 3 7 1,25 10 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 8 26 1,50 4 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 65 63 48,82 17 76,05 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1                                d deedbeD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DBc       DBE  ab ebdacbD d       D   

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri adddcb da  eec  ebebbcDCAd eccAEbeeeEaBD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
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DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIZ 345 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,713 188,530 1 27 543 874 39065

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
267,355 225,090 5 19 512 698 24704

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
243,920 218,830 1 21 583 789 30645

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 9 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 4 30,00 75

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,50 1,73 1,82

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,11 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,11 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 0,64 7,81 6,84

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,36 1,46 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,11 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,11 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,11 0,06 0,05

Sosyal-2 46 4 3 3,25 7 0,69 4,86 4,69

Matematik-2 31 8 2 7,50 24 11,19 7,15 6,65

Matematik-2 9 5 0 5,00 56 3,28 1,62 1,73

Matematik 40 13 2 12,50 31 14,47 8,77 8,38

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,19 1,82 1,90

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,33 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,64 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 13,17 6,28 6,15

Toplam: 286 103 40 93,00 33 76,05 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDB d           C        b       eDb  E

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2            c  Aae  D C                      E 

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB    cD     D  EA  C  A   d   C  ABC D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri baE c bb dD  CCc  C        BDeEaAbE BBE 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ 300 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,640 188,530 7 65 932 1643 83935

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
171,785 225,090 7 64 905 1452 77958

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
170,675 218,830 7 61 925 1588 83945

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 4 14,00 35

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 2 3 1,25 4 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 3 8 1,00 8 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 0 12 -3,00 -23 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 5 32 -3,00 -8 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 51 47 39,25 14 59,77 77,37 74,32

Matematik d              bEa  C                   

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri aacbccCbadbCecEa cebc caeCEbdcecabe deea

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 1 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 2 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BAYTAROĞLU 417 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,455 188,530 4 51 870 1499 76066

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
236,930 225,090 1 27 603 840 33619

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
207,935 218,830 1 46 762 1116 54172

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 17,00 43

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 12 4 11,00 28 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 3 3 2,25 17 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 78 42 67,50 24 59,77 77,37 74,32

Matematik   DB   De     EAEBCBdA   cb      B  D   

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bBdCcb AD eCAe  e     DCcCd  e E d     b

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİRGÜL 191 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,548 188,530 1 21 410 646 29799

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
221,460 225,090 4 32 663 936 39759

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
198,558 218,830 3 53 809 1229 61588

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 4 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,43 1,73 1,82

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 -0,04 3,02 2,45

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,25 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,29 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 0,93 7,81 6,84

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,39 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,54 1,46 1,34

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,54 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,29 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 13 4 12,00 26 1,71 4,86 4,69

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 86 31 78,25 27 59,77 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 D AC                  a b  D    C A  db 

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   Bc E   D   Dd  D CD B DeAE  D C   e         

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   eB       cD                         C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri E d cbbADA CAB      E      dE AE    d B 

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÇETİN 131 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,262 188,530 6 54 912 1599 81973

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
230,053 225,090 2 29 632 884 36193

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
196,334 218,830 4 54 814 1247 63339

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 3 0 3,00 33 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 10 2 9,50 24 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 70 35 60,82 21 59,77 77,37 74,32

Matematik DB              EAE e  cC  E     D B  D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri ceb   cEdeDAba         d    DCEaAdECBecB

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 1 0 100
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DENİZ 321 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,143 188,530 2 44 814 1372 67227

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
225,425 225,090 3 30 652 914 38030

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
203,378 218,830 2 49 788 1173 57658

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 4 30,00 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Matematik-2 31 5 1 4,75 15 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 6 1 5,75 14 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 4 1 3,75 9 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 72 17 67,75 24 59,77 77,37 74,32

Matematik   DB              C  cC  E            C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri                            b  A   B E  D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME CEREN ALSAN 306 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,390 188,530 3 50 862 1485 75155

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
200,538 225,090 5 40 742 1087 50981

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
176,255 218,830 6 60 902 1504 79733

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 31 1 7 -0,75 -2 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 1 7 -0,75 -2 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 66 45 54,75 19 59,77 77,37 74,32

Matematik Deb  be   d    c   c                    

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri          A   ee        ceCeBD  eAbdCBd  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ASLAN 252 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,702 188,530 5 53 883 1531 78352

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
194,408 225,090 6 46 780 1156 55307

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
176,599 218,830 5 59 900 1499 79452

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 7 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,43 1,73 1,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 -0,04 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,25 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,29 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 2 1,50 4 0,93 7,81 6,84

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 3,29 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,00 1,62 1,73

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,29 8,77 8,38

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,75 1,82 1,90

Kimya 13 2 6 0,50 4 0,64 1,56 1,73

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,61 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 9 19 4,25 11 5,00 6,28 6,15

Toplam: 286 61 42 50,07 18 59,77 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1                                   A  Eeb

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   bB                                    

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri cB acbCdb  Ceeaa  dabAD d  CdeAd  Be  eD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 1 0
Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÖNCÜ 144 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,343 188,530 14 63 926 1617 82639

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
216,173 225,090 4 33 673 960 42169

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
205,808 218,830 12 48 777 1141 55775

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 2 1 1,75 19 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 15 7 13,25 33 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 64 32 56,00 20 81,42 77,37 74,32

Matematik DBeaC  a D   D cEA aCBaAC  E  B   A C e 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 364 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,930 188,530 13 31 658 1063 47725

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
196,420 225,090 10 45 769 1132 53798

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
211,835 218,830 10 43 748 1084 51277

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 16 8,00 20 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 6 12 3,00 7 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 5 2 4,50 11 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 75 51 62,25 22 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCDBdabDc B e acaCc e Be Ab  D cBE D e b

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 aab BaEEdCBe ddDcaec                          

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik Dc       Dc     EA         E            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 3 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN Ç 412 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,108 188,530 9 16 267 419 21653

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
174,585 225,090 12 62 878 1395 74914

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
192,500 218,830 14 57 833 1295 66604

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 8,75 22 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 18 4 17,00 37 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 1 2 0,50 1 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 73 33 64,75 23 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCDBdCcecbcAAEdA C E  Be     D    bad  b

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 Da       C Dda aB DD C DBAE  D    BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik Dc                         d            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 3 0 3 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 1 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ELÇI 569 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,753 188,530 7 13 216 342 17441

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
210,528 225,090 5 34 695 1001 45018

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
274,830 218,830 4 7 414 539 17157

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 17,61 7,81 6,84

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 8 4 7,00 18 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 92 33 83,75 29 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBedEDEABAAECABCDccEBCCdbecaCcBEeAAdCbCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB D D d   eE Eae C C                 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 5 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELFİN YORULMAZ 217 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,603 188,530 4 8 89 121 5644

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
210,510 225,090 6 35 696 1002 45028

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
270,218 218,830 5 8 433 569 18741

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 20 1 19,75 43 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 11 4 10,00 25 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 107 37 97,75 34 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCEDEABAA  ABCDEcEBbddC  DbcaEeDcdCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   BD EA  DABAcBEDD C            BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DBCDd       C  cEAEBe C    bD           

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 3 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 0 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SARIÇOBAN 332 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
300,893 188,530 2 4 44 59 2721

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
202,970 225,090 7 37 728 1063 49402

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
266,753 218,830 6 10 453 598 20082

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 25 10 22,50 49 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 6 7 4,25 14 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 6 7 4,25 11 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 115 48 103,00 36 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCDBdCEbdAaAc aABCDE EaCCACB DCABEdeAdCE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D A BacEACaDecAadEDDbCdDBAECeDE   BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DBCad  D   c  a Ed  a dA                

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 3 0 3 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 2 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 1 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME NUR YETİM 585 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
291,993 188,530 3 7 56 76 3625

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
202,703 225,090 8 38 730 1066 49568

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
250,223 218,830 7 20 558 747 27451

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 25 8 23,00 50 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 4 9 1,75 6 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 2 0,50 6 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 5 11 2,25 6 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 115 56 101,00 35 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACcbcbBbbc beC badBCCBbaEDCA ECAbCCECD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 b Be Ede D BAcBEDDECDAB DCAEEADbC Aae BE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB   a d   cEA ea dc   b    ce    D d 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 4 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME L* ÇİMENKAYA 259 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,515 188,530 5 10 173 262 12671

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
159,193 225,090 14 67 970 1705 88615

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
201,168 218,830 13 50 796 1193 59396

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 27 6,25 16

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 6 14 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 16,25 41 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 27 13 23,75 52 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 4 7 2,25 7 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 4 7 2,25 6 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 85 86 63,50 22 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACcDccaedbCbBCDbabBCCaCcaDCAeEeAdCCbdD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 bcBDEEdCaDaBAaaEebECDABeDCAEEADbCCAaCBaE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik babaBbCaAEd                             

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 4 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE 311 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,922 188,530 11 20 408 640 29487

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
193,918 225,090 11 47 784 1162 55685

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
234,362 218,830 9 30 630 870 36113

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 4 2 3,50 8 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 5 0 5,00 13 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 76 30 68,07 24 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCcD dBAA  ddCDa bBCCd  E    E D  d 

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2                     E  D          aE De       

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB             BE      A                

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ŞEKER 207 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
342,568 188,530 1 1 9 13 551

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
242,460 225,090 1 25 589 816 31792

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
325,743 218,830 1 1 166 200 4485

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 28 3 27,25 59 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 15 1 14,75 48 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 15 1 14,75 37 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 137 17 132,75 46 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBdCEDEABAAE ABCDEbEBCCAC  DbABECDAd b

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 DCAEB EE CBaABAaBbD  C D A CADEC  BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB DCDBe D E DD EA     A   ED           

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 3 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 0 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA C 309 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,450 188,530 8 15 264 416 21511

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
172,868 225,090 13 63 901 1437 76923

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
207,550 218,830 11 47 765 1120 54434

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 7 24,25 61

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 17,61 7,81 6,84

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,45 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 3,07 1,46 1,34

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,68 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,09 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,68 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 15 5 13,75 30 10,96 4,86 4,69

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 2 2 1,50 4 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 72 32 64,00 22 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACce bc Ac AeCDE EBCCBb  D   EC de bbc

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   B    CaD BAaBd  bCDdB           ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   cB          b      A                  

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA YAŞAR 291 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,353 188,530 12 23 436 686 31414

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
196,680 225,090 9 44 768 1129 53626

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
241,548 218,830 8 22 591 804 31967

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 4 28,00 70

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 7 8 5,00 28 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 17,61 7,81 6,84

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 5 2 4,50 11 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 77 32 69,00 24 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBeCcbcABbAc bdC E cBbdBCB bCABECAAdabCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik  bDB    A    BE          b              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 3 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA 282 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,458 188,530 6 11 185 288 13884

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
239,975 225,090 2 26 594 826 32601

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
295,618 218,830 3 3 325 413 10942

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 17,61 7,81 6,84

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 12 6 10,50 26 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 107 27 100,25 35 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEDEABAAdCcdCDb EadCBC  Db BEaAACbbee

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB DeDAdd D EA dC acC  E     D        

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 2 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ GÜNSEVEN 259 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,413 188,530 10 19 407 638 29157

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
221,938 225,090 3 31 662 934 39532

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
300,338 218,830 2 2 304 384 9714

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 14 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 27 6,25 16

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 6 14 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,79 1,73 1,82

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 7,77 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,48 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,57 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 17,61 7,81 6,84

Matematik-2 31 19 2 18,50 60 6,82 7,15 6,65

Matematik-2 9 6 0 6,00 67 0,66 1,62 1,73

Matematik 40 25 2 24,50 61 7,48 8,77 8,38

Toplam: 286 88 57 73,75 26 81,42 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACcbEABAdECAcCDb dBCCBCB DCABECAACCbdD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DBcD DAE  DBEA  CBCACB bDEB  DAB BD  B

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 1 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA POLAT 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,407 188,530 1 22 413 649 29905

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
204,493 225,090 1 36 722 1053 48495

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
255,489 218,830 1 17 530 705 24965

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,12 1,73 1,82

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 5,00 3,02 2,45

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,00 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,12 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 17,25 7,81 6,84

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 4,38 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 10 5 8,75 22 4,38 8,77 8,38

Toplam: 286 82 40 71,57 25 63,91 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCDBBacDdABAAcaAcCa  bcCCACBEDCcBaeDAaCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB ca B  Db   DcE EBC C    b            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 2 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇETİN 396 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,260 188,530 2 24 497 789 35400

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
171,330 225,090 2 65 908 1458 78411

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
210,320 218,830 2 45 754 1095 52377

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,12 1,73 1,82

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 5,00 3,02 2,45

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 7,00 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,12 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 17,25 7,81 6,84

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,88 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,25 1,46 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 5 3 4,25 9 2,12 4,86 4,69

Toplam: 286 66 39 56,25 20 63,91 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDcBCEbceBAd abBC b  BeCACeEDCc EeDcb b

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   BD E b c   Dd                             

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 3 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARASU 245 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,900 188,530 1 12 214 340 17381

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
199,060 225,090 1 42 751 1102 51944

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
264,528 218,830 1 11 467 616 20976

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,81 1,73 1,82

Edebiyat 18 9 0 9,00 50 6,38 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,19 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,06 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 5 23,75 59 17,44 7,81 6,84

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 1,81 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 4 3 3,25 8 1,81 8,77 8,38

Toplam: 286 86 29 78,75 28 58,96 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACE    AA   BC  D BCCBCaEDCABECAeeCbeD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB        b    e  CA   b              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN NAZ BERBER 333 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,178 188,530 2 14 256 405 21116

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
190,155 225,090 2 48 799 1194 58671

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
253,418 218,830 2 18 545 728 25924

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,81 1,73 1,82

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 6,38 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,19 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,06 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 23,00 58 17,44 7,81 6,84

Matematik-2 31 3 2 2,50 8 1,81 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 3 2 2,50 6 1,81 8,77 8,38

Toplam: 286 80 33 71,75 25 58,96 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBACE  e AA e BC  DdBCCBCaEDCABECAeeCbeD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB             e   A   b              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇETİNKAYA 279 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,072 188,530 3 17 340 541 26692

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
184,048 225,090 3 51 824 1263 64092

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
240,177 218,830 3 23 599 814 32722

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,81 1,73 1,82

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 6,38 3,02 2,45

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,19 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,06 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 17,44 7,81 6,84

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 1,81 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 2 2 1,50 4 1,81 8,77 8,38

Toplam: 286 74 31 65,82 23 58,96 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBbCE  e AA e BC  DdBCCBCa DCABECAeeCbeD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB a           e                      

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGAZ ATİLLA 287 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,693 188,530 4 67 963 1726 92371

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
140,048 225,090 4 68 1006 1881 98013

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
137,743 218,830 4 68 1003 1875 98138

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 2 3 1,25 3

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 2 2 1,50 25 3,81 1,73 1,82

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 6,38 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 6,19 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,06 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 7 2,25 6 17,44 7,81 6,84

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,38 1,46 1,34

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,25 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 8 6 6,50 14 1,62 4,86 4,69

Toplam: 286 24 18 19,50 7 58,96 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCb  C                   d   e    bcA Cb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2            c  AaddeDbC            BEA CB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET KAYA 502 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,265 188,530 2 29 650 1045 46457

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
163,675 225,090 2 66 940 1593 85034

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
193,810 218,830 2 55 827 1280 65528

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 14 18,50 46

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,25 1,73 1,82

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 6,12 3,02 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,88 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,00 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 13,25 7,81 6,84

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,00 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,12 1,46 1,34

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,88 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,50 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,05

Sosyal-2 46 7 8 5,00 11 2,50 4,86 4,69

Matematik-2 31 1 4 0,00 0 1,88 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 1 4 0,00 0 1,88 8,77 8,38

Toplam: 286 59 43 48,25 17 58,75 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eCDBdCEDcd A  dAcCDb b C          C ACCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D c   d  ecD d  aE D b  dAE       B           

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik cB    e       b        e                

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 1 0
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YILMAZ 49 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,468 188,530 1 25 506 809 36036

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
200,055 225,090 1 41 747 1095 51271

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
233,373 218,830 1 31 635 878 36658

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 2 68 1023 1941 101965

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 4 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,25 1,73 1,82

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 6,12 3,02 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,88 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,00 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 13,25 7,81 6,84

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 1,88 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 4 1 3,75 9 1,88 8,77 8,38

Toplam: 286 74 19 69,25 24 58,75 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 eBeCcb  aA   A CD   B CBe  D   ECAACCbbb

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB        e        AC                 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ TUNÇ 368 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
294,340 188,530 4 6 51 69 3381

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
201,078 225,090 1 39 737 1079 50629

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
237,673 218,830 3 28 617 839 34174

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 1,73 1,82

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 7,50 3,02 2,45

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,62 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,94 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 21,81 7,81 6,84

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 6,19 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 9,19 1,46 1,34

Felsefe 6 5 0 5,00 83 4,81 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 3,25 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,75 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,69 0,06 0,05

Sosyal-2 46 30 5 28,75 63 29,88 4,86 4,69

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 2,00 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 4 3 3,25 8 2,00 8,77 8,38

Toplam: 286 111 43 100,25 35 99,14 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBacDdABeAddb CD    bCdC  De BEe ACdb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   BaEEACBeABAaBEDDEC DBAECeDEC bBEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB    aDd       E     b                 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 4 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 1 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİL SERT 498 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
326,403 188,530 1 2 18 24 1069

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
181,278 225,090 4 53 838 1295 66744

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
260,075 218,830 1 14 498 657 22816

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,75 1,73 1,82

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 7,50 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,62 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,94 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 21,81 7,81 6,84

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 6,19 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 9,19 1,46 1,34

Felsefe 6 4 2 3,50 58 4,81 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 3,25 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,75 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,69 0,06 0,05

Sosyal-2 46 32 6 30,50 66 29,88 4,86 4,69

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 2,00 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 1 1 0,75 2 2,00 8,77 8,38

Toplam: 286 111 34 102,50 36 99,14 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 DBAdcDEbBAAc dBCcEDE CCBCcEDCABECAACCEeD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AEBeEEAbaD BADBEDDaCDABeDCbEEADCC ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   cB                                    

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 2 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAZZE ZULÜM GÖRÜYOR 571 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
321,147 188,530 2 3 27 33 1311

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
187,318 225,090 2 49 806 1225 61012

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
256,412 218,830 2 16 523 695 24520

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 21,01 53

TYT Sosyal 20 11 4 10,42 52

TYT Matematik 40 9 3 7,88 20

TYT Fen 20 5 4 4,25 21

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,75 1,73 1,82

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 7,50 3,02 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,62 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,94 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 21,81 7,81 6,84

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 6,19 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 9,19 1,46 1,34

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,81 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 3,25 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,75 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 3 1 2,75 46 0,69 0,06 0,05

Sosyal-2 46 33 9 30,75 67 29,88 4,86 4,69

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 2,00 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 2 0 2,00 5 2,00 8,77 8,38

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,19 1,82 1,90

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,56 1,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 2,89 2,52

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,19 6,28 6,15

Toplam: 286 113 40 102,57 36 99,14 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 bCDBBCcD ABAAcCbBCac EBeCACBcDCABEeDACCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 DebEBDEEACea BADBEDDbCBDBAEeeDEC bBEADCBdD CE 

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri   Ea                                    

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 2 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 1 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / GÜNGÖR ASLAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ERKAN 225 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
294,853 188,530 3 5 50 68 3332

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

SAY
181,640 225,090 3 52 836 1292 66411

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

EA
231,825 218,830 4 34 646 897 37613

Puanı Hesaplanan: 68 1016 1924 100632

Katılımlar: 4 68 1023 1941 101965

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,75 1,73 1,82

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 7,50 3,02 2,45

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,62 2,19 1,69

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,94 0,87 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 21,81 7,81 6,84

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 6,19 1,03 0,67

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 9,19 1,46 1,34

Felsefe 6 6 0 6,00 100 4,81 0,76 0,89

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 3,25 0,50 0,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 5,75 1,06 1,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,69 0,06 0,05

Sosyal-2 46 30 2 29,50 64 29,88 4,86 4,69

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 2,00 7,15 6,65

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 1,62 1,73

Matematik 40 2 0 2,00 5 2,00 8,77 8,38

Toplam: 286 99 31 91,25 32 99,14 77,37 74,32

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCcacABAAc bBCD  EcdCdC  De BEeDACdb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   BaE AbBDABADBEDDECBDBAEC DEC  BEA CB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 2 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
İlk Kültür Merkezleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
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